
RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE ---

CONTAMINATION ---

ÉTAT DU FLUIDE ---
Secteur

ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL [E08092022Q]
Identité de la machine

ICE 350E 741 (S/N P05379)
Composant

Système hydraulique
Fluide

PANOLIN HLP SYNTH 46 (850 GAL)

ID du rapport: ENVQUE [WCAMIS] 02587679 (Generated: 10/18/2023 11:14:43) Rev: 2 Contact/Location: Normand Lapikas - ENVQUE

La muestra se encuentra actualmente en el laboratorio.

Page 1 sur 2



La muestra se encuentra actualmente en el laboratorio.

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Nº d'échantillon : WC
Nº de laboratoire : 02587679
Numéro unique : 5656745
Analyse : MOB 2 ( Additional Tests: TAN Man )

Reçu : 06 Oct 2023
Diagnostiqué : 
Diagnostiqueur : 

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Envirolin Canada

520 rue Adanac
Quebec, QC

CA  G1C 7B7
Contact: Normand Lapikas

normand.lapikas@envirolin.com
T: (418)623-1216
F: (418)660-8889

ID du rapport: ENVQUE [WCAMIS] 02587679 (Generated: 10/18/2023 11:14:43) Rev: 2 Contact/Location: Normand Lapikas - ENVQUE

Page 2 sur 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.oilanalysis.net/CommonFiles/Reports/default/SR-GENERATE.php?ss=L-5656745-4248134&lid=5656745&oem_template=WEARCHECK
http://www.tcpdf.org

	ICE ICE 350E 741 (S/N P05379)\Hydraulic System [WC] 05 Oct 2023 @ 3455.0 hrs

