
RAPPORT DU CARBURANT

USURE NORMAL

CONTAMINATION SÉVÈRE

ÉTAT DU FLUIDE NORMAL
Secteur

(C-GOIH)
Identité de la machine

[C-GOIH]  A321 9198
Composant

Carburéacteur Gauche
Fluid

JET FUEL Type A (--- GAL)

ID du rapport: AIR595MON [WCAMIS] 02640015 (Generated: 06/17/2024 10:23:12) Rev: 1 Contact/Location: Darryl Kuhn - AIR595MON

Test Limit/AbnUOM Method Current History1 History2

Numéro d'échant. Client Info PP --- ---

Date d'échant. Client Info 24 May 2024 --- ---

Âge d la Machine hrs Client Info 0 --- ---

Âge de l'huile hrs Client Info 0 --- ---

Âge du filtre hrs Client Info 0 --- ---

Huile changée Client Info N/A --- ---

Filtre changé Client Info N/A --- ---

Statut de l'échant. SEVERE --- ---

Aluminium <0.1ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Nickel <0.1ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Plomb <0.1ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Vanadium <0.1ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Fer <0.1ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Silicium <1.0ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Sodium <0.1ppm ASTM D5185(m) <1 --- ---

Potassium <0.1ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Eau <0.05% ASTM D6304* 0.003 --- ---

ppm d'eau <500ppm ASTM D6304* 37 --- ---

Microbes >=4000CFU/L ASTM D6469* 20000 --- ---

Calcium <0.1ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Magnésium <0.1ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Phosphore <0.1ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Zinc <0.1ppm ASTM D5185(m) 0 --- ---

Densité ASTM D1298* 0.800 --- ---

Couleur du carburant text Visual Screen* Clear --- ---

Visc 40°C <8.0cSt ASTM D7279(m) 1.4 --- ---

Point d'éclair Pensky-Martens 38°C ASTM D7215* 68.2 --- ---

Point d'écoulement -45°C ASTM D97* <-69 --- ---

Soufre <3000ppm ASTM D5185(m) 127 --- ---

Point d'ébullition initial °C ASTM D2887* 158 --- ---

Point de distillation de 10% 205°C ASTM D2887* 174 --- ---

Point de distillation de 20% °C ASTM D2887* 181 --- ---

Point de distillation de 30% °C ASTM D2887* 185 --- ---

Point de distillation de 40% °C ASTM D2887* 191 --- ---

Point de distillation de 50% °C ASTM D2887* 196 --- ---

Point de distillation de 60% °C ASTM D2887* 201 --- ---

Point de distillation de 70% °C ASTM D2887* 207 --- ---

Point de distillation de 80% °C ASTM D2887* 214 --- ---

Point de distillation de 90% °C ASTM D2887* 225 --- ---

Point d'ébullition final 300°C ASTM D2887* 255 --- ---

Densité API 44ASTM D1298* 45 --- ---

Indice de cétane <40.0ASTM D4737* 44 --- ---

RECOMMENDATION
The MicrobMonitor2 test kit was used to test for microbiological
contamination in the sample. We advise that you inspect the fuel tank for
signs of corrosion and remove any heavy microbiological contamination
manually. Nous recommandons un entretien des filtres à carburant pour
détecter la présence de dépôts gélatineux. Vérifiez, auprès de votre
fournisseur de carburant, la disponibilité de biocides pour détruire les
micro-organismes dans le système de carburant. Nous recommandons
un ré-échantillonnage après 10 jours d’opération afin de revoir cette
situation. Nous vous recommandons d`échantillonner de nouveau dès
que possible afin de contrôler la situation.

USURE
{sans objet}

CONTAMINATION
La teneur en eau est négligeable. The fuel phase was tested for
microbes, as there was no separate water phase present in the
sample. Excessively high bacteria counts.

ÉTAT DU FLUIDE
le carburéacteur ne peut plus être utilisée en raison de la présence de
contaminants.

Page 1 sur 2



Air Transat
5959 boul. de la Cote-Vertu

Montreal, QC
CA  H4S 2E6

Contact: Darryl Kuhn
dkuhn@airtransat.com

T: (514)906-0330
F: 

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Nº d'échantillon : PP
Nº de laboratoire : 02640015
Numéro unique : 5789177
Analyse : FUEL ( Additional Tests: CC Flash )

Reçu : 05 Jun 2024
Tested : 17 Jun 2024
Diagnostiqué : 17 Jun 2024 - Kevin Marson

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

ID du rapport: AIR595MON [WCAMIS] 02640015 (Generated: 06/17/2024 10:23:19) Rev: 1 Contact/Location: Darryl Kuhn - AIR595MON

Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.oilanalysis.net/CommonFiles/Reports/default/SR-GENERATE.php?ss=L-5789177-4430542&lid=5789177&oem_template=WEARCHECK
http://www.tcpdf.org

	[C-GOIH]  A321 9198\Left Jet Fuel [PP] 24 May 2024 @ .0 hrs

