
 

Sample Rating

0.0 10.0
0.8

2X43-CH-01                                                                                          

Customer: PTRHTF30038 System Information Sample Information
BUILDING PRODUCTS OF CANADA
9510 ST PATRICK STREET
LASALLE, QC H8R 1R9 CANADA
Attn: Samuel Denault
Tel: (514)364-7550
E-Mail: SDENAULT@BPCAN.COM         
                                                                  

System Volume: 1215 ltr  
Bulk Operating Temp: 302F / 150C
Heating Source: 
Blanket: 

Lab No: 02214063
Analyst: Pierre Castagne 
Sample Date: 04/03/18
Received Date: 05/03/18
Completed: 05/07/18
To discuss this report contact Pierre
Castagne at 450-981-0693

Fluid: PETRO CANADA PETRO-THERM
Make: FULTON              

Recommendation: Le point éclair est marginalement faible, reprendre un échantillon dans 3 mois.

Comments: COC Flash Point is marginally low.

 

S
am

pl
e 

D
at

e

mm/dd/yy

 

R
ec

ei
ve

d 
D

at
e

 

 

F
lu

id
 A

ge

 

 

S
am

pl
e 

Lo
ca

tio
n

°F/°C

 

F
la

sh
 P

oi
nt

 (
C

O
C

)

ppm

 

W
at

er
 (

K
F

)

cSt

 

V
is

co
si

ty
 (

40
°C

)

mg/KOH/
g

 

A
ci

d 
N

um
be

r

%wt

 

S
ol

id
s

°F/°C

 

G
C

D
 1

0%

°F/°C

 

G
C

D
 5

0%

°F/°C

 

G
C

D
 9

0%

%

 

G
C

D
 %

 <
 3

35
°C

04/03/18 05/03/18 0y 360 / 182 14.2 31.2    0.02 0.039 696 / 369 806 / 430 915 / 491 3.47 

05/02/17 05/12/17 0y ENTREE DE LA POMPE 320 / 160 5.1 29.8    0.085 0.033 688 / 364 806 / 430 958 / 514 4.66 

04/28/15 05/01/15 1y VALVE SUR Y TUYAN EN 338 / 170 12.9 28.8    0.01 0.036 684 / 362 802 / 428 933 / 500 4.89 

03/17/14 03/21/14 1y 370 / 188 18.4 30.1    0.023 0.138 701 / 372 810 / 432 919 / 493 3.31 

06/18/12 07/12/12 403 / 206 3 33.8    0.01 0.016 706 / 375 798 / 426 894 / 479 2.377

03/21/11 04/04/11 PRESSURE LINE 378 / 192 11 33.4    0.01 0.006 698 / 370 808 / 431 916 / 491 4.463

Baseline Data 433 / 223 34.2 0.03 720 / 382 817 / 436 900 / 482 1.00 

Report ID: [02214063] (Generated: 05/07/2018 15:28:04)  -  Page 1  -  Copyright 2018 Wearcheck Inc. All Rights Reserved.

Critical

Abnormal

Normal

Sample Rating Trend



 

Sample Rating

0.0 10.0
0.8

 

S
am

pl
e 

D
at

e

 Ir
on  

C
hr

om
iu

m

 

N
ic

ke
l

 
A

lu
m

in
um

 

C
op

pe
r

 

Le
ad  T
in  

C
ad

m
iu

m

 

S
ilv

er

 

V
an

ad
iu

m

 

S
ili

co
n

 

S
od

iu
m

 

P
ot

as
si

um

 

T
ita

ni
um

 

M
ol

yb
de

nu
m

 

A
nt

im
on

y

 

M
an

ga
ne

se

 

Li
th

iu
m

 

B
or

on  

M
ag

ne
si

um

 

C
al

ci
um

 

B
ar

iu
m

 

P
ho

sp
ho

ru
s

 Z
in

c

04/03/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05/02/17 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04/28/15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03/17/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06/18/12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

03/21/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Baseline Data 0 0 0 0 0 0 0

Elemental anaysis results (above) in parts per million (ppm). [10,000 ppm = 1.0%]

Historical Comments

05/02/17
Les Fractions Légères (GCD@10%) sont basses, une diminution des Fractions Légères engendre un abaissement du point éclair (de 160°C versus 223°C),
abaisse la viscosité. Les Fractions Lourdes (GCD @90%) sont élevés, une augmentation des Fractions Lourdes engendre une augmentation de la viscosité et
favorise la formation de dépôt de carbone.  Il y a un début de dégradation thermique du fluide caloporteur. On note la présence de plomb dans l’échantillon.

04/28/15
Nous constatons que: le Point Éclair est bas, les fractions légère sont bases (GCD 10%) ainsi que les F5ractions lourdes sont élevées (GCD 90%). Nous vous
recommandons de ventiller pour éliminer les fractions légère  (GCD) 90% Distillation Point is abnormally high. COC Flash Point is abnormally low.

03/17/14
En général, l'huile est en bon état, malgré que le point d'éclair soit légèrement bas (comme en 2011) et la distillation à 90% est légèrement élevée (comme en
2011).  (GCD) 90% Distillation Point is marginally high. COC Flash Point is marginally low.

06/18/12
Les proprietes de l'huile semblent normales.  Le point d'eclair est semblable a l'huile neuve, viscosite est normale, le nombre d'acidite est tres bas.  SVP
continuez a echantillonner les systems regulierement.

03/21/11
 

Petro-Canada makes no representation or warranty of any kind, either express or implied, as to the accuracy or completeness of the analysis and assumes no responsibility and shall have no liability whatsoever
with respect to such analysis, or a party's use of it. Petro-Canada is a division of HollyFrontier Corporation.

Report ID: [02214063] (Generated: 05/07/2018 15:28:04)  -  Page 2  -  Copyright 2018 Wearcheck Inc. All Rights Reserved.

Critical

Abnormal

Normal

Sample Rating Trend

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

