
 

Sample Rating

0.0 10.0

4.0

USINE 73-52

Customer: PTRHTF30127 System Information Sample Information

MASKIMO CONSTRUCTION

2500 LEON - TREPANIER

TROIS RIVIERES, QC G9A 5E1 Canada

Attn: Pier-Luc Dube

Tel: (514)609-3427

E-Mail: pier-luc.dube@maskimo.com       

                                                                  

System Volume: 3000 ltr

Bulk Operating Temp: 356F / 180C

Heating Source: 

Blanket: 

Lab No: 02533869

Analyst: Luc Leblanc 

Sample Date: 12/08/22

Received Date: 01/17/23

Completed: 01/23/23

Luc Leblanc

luc.leblanc@HFSinclair.com

Fluid: PETRO CANADA PETRO-THERM

Make: PIROBLOC

Recommendation: Des signes importants d'oxidation sont présent. Un échange de fluide devra etre planifié. Les paramètres clés qui augmentent: le taux

d'acidité, point d'éclaire, viscosité, solides (pentanes) insolubles, et température GCD 90%.  Une oxidation avancée peut mener à des dépots importants, et une

réduction de l'éfficacité du système.

Comments: La concentration du fer (24 ppm) peut indiquer soit de l'usure typique de(s) pompe(s), ou bien de la corrosion qui résulte de la présence d'eau, et de

l'acidité du fluide oxidé. Les pentanes insolubles augmentent à 0.26%, mais sont sous notre limite de 0.50% pour l'instant. La concentration d'eau (227 ppm) peut

provenir d'une opération intermittente du système qui cause la condensation. Sinon, vérifiez pour une contamination et une bonne procédure d'échantillonnage. 

Le taux d'acidité @0.9% dépasse notre limite qui est 0.6%. Les effets de l'oxidation sont visibles par une augmentation de viscosité, plus de fractions lourdes

dans la courbe GCD, et un changement de point d'éclair.

 

S
a
m

p
le

 D
a
te

mm/dd/yy

 

R
e
c
e
iv

e
d
 D

a
te

 

 

F
lu

id
 A

g
e

 

 

S
a
m

p
le

 L
o
c
a
ti
o
n

°F/°C

 

F
la

s
h
 P

o
in

t 
(C

O
C

)

ppm

 

W
a
te

r 
(K

F
)

cSt

 

V
is

c
o
s
it
y
 (

4
0
°C

)

mg/KOH/

g

 

A
c
id

 N
u
m

b
e
r

%wt

 

S
o
lid

s
°F/°C

 

G
C

D
 1

0
%

°F/°C

 

G
C

D
 5

0
%

°F/°C

 

G
C

D
 9

0
%

%

 

G
C

D
 %

 <
 3

3
5
°C

12/08/22 01/17/23 6.0m POINTE DU LAC 441 / 227 272.1 36.2    0.90 0.260 735 / 390 820 / 438 920 / 493 1.14 

Baseline Data 433 / 223 34.2 0.03 720 / 382 817 / 436 900 / 482 1.00 

Report ID: [02533869] (Generated: 01/23/2023 15:30:41)  -  Page 1  -  Copyright 2023 Wearcheck Inc. All Rights Reserved.

Critical

Abnormal

Normal

Sample Rating Trend



 

Sample Rating

0.0 10.0

4.0

 

S
a

m
p

le
 D

a
te

 Ir
o

n

 

C
h

ro
m

iu
m

 

N
ic

k
e

l

 
A

lu
m

in
u

m
 

C
o

p
p

e
r

 

L
e

a
d

 T
in  

C
a

d
m

iu
m

 

S
ilv

e
r

 

V
a

n
a

d
iu

m

 

S
ili

c
o

n

 

S
o

d
iu

m

 

P
o

ta
s
s
iu

m

 

T
it
a

n
iu

m

 

M
o

ly
b

d
e

n
u

m

 

A
n

ti
m

o
n

y

 

M
a

n
g

a
n

e
s
e

 

L
it
h

iu
m

 

B
o

ro
n

 

M
a

g
n

e
s
iu

m

 

C
a

lc
iu

m

 

B
a

ri
u

m

 

P
h

o
s
p

h
o

ru
s

 

Z
in

c

12/08/22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Baseline Data 0 0 0 0 0 0 0

Elemental anaysis results (above) in parts per million (ppm). [10,000 ppm = 1.0%]

Historical Comments

 

 

 

 

 

Petro-Canada makes no representation or warranty of any kind, either express or implied, as to the accuracy or completeness of the analysis and assumes no responsibility and shall have no liability whatsoever

with respect to such analysis, or a party's use of it. Petro-Canada is a division of HollyFrontier Corporation.

Report ID: [02533869] (Generated: 01/23/2023 15:30:41)  -  Page 2  -  Copyright 2023 Wearcheck Inc. All Rights Reserved.

Critical

Abnormal

Normal

Sample Rating Trend

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

