
10/05/2023

SEÑORES: AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. 

Planta: LV-FUB - Boeing 737-8HX

-

- - - - Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO

 
Equipo: LV-FUB - B738 - Boeing - B737-8HX (B738) - E06542

Componente: Magnetic Chip Detector - MCD - MOTOR #2 ESN:660268

Información suministrada por el cliente:
Descripción

Lubricante Genérico Residuos Metalicos hs lub.

Muestra Extraída 10/05/2023 (Realizado por el cliente) hs  eq.
Rótulo A107 - REAR SUMP L agregados

Muestra Nro 23050269 

Informe Nro 039268 v.1 Final 

Muestra Recibida 10/05/2023

Realización de Ensayos 10/05/2023 al 10/05/2023

ENSAYOS ADICIONALES
23050269

Análisis SEM - EDS MI008 adjunto

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. - 23050269 - 039268-01
Página 1 / 2



Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para
cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se
responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley Nº24.766. No se
divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se
considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

*** FIN DEL INFORME ***

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. - 23050269 - 039268-01
Página 2 / 2



 

  
      

 

Date 10/05/2023 
 

 

 

 

 

 

 



 

  
      

 

 
1.  

 
 



 

  
      

 

Figure 1 

 
Figure 2 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Nickel 99.7 0.15 
Iron 0.27 0.15 
   
   
   
   
   
   
   

Particle Base Element Nearest Match Shape Appearance Size (µm) Amount 
1 Ni Nickel Coating Shaving - 5 Few 



 

  
      

 

   
 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Iron 62.77 0.4 
Copper 21.51 2.12 
Chromium 9.1 1.39 
Aluminium 2.02 0.28 
Silicon 1.82 0.21 
Zinc 1.51 0.14 
Nickel 0.76 0.02 
Titanium 0.5 0.03 
   

Particle Base Element Nearest Match Shape Appearance Size (µm) Amount 
2 Fe Unknown Platelet - 5 Few 

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Nickel 99.45 0.22 
Iron 0.55 0.22 
   
   
   
   
   
   
   

Particle Base Element Nearest Match Shape Appearance Size (µm) Amount 
3 Ni Nickel Coating Wedge - 5 Few 

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Iron 49.35 2.31 
Oxygen 42.68 0.97 
Silicon 4.62 1.19 
Aluminium 1.06 0.04 
Calcium 1.05 0.29 
Sodium 0.83 0.32 
Potassium 0.41 0.07 
   
   

Particle Base Element Nearest Match Shape Appearance Size (µm) Amount 
4 Fe Rust Chunk/laminar - 40 Few 

 
 



 

  
      

 

 
 

 

Element Wt.% St.Dev 

Cadmium 99.42 0.08 
Copper 0.58 0.08 
   
   
   
   
   
   
   

Particle Base Element Nearest Match Shape Appearance Size (µm) Amount 
5 Cd Cadmium Platelet - 15 Few 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Iron 98.97 0.05 
Copper 0.62 0.07 
Manganese 0.41 0.02 
   
   
   
   
   
   

Particle Base Element Nearest Match Shape Appearance Size (µm) Amount 
6 Fe Carbon Steel Platelet - 15 Few 

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Carbon 59.01 0.61 
Oxygen 31.89 0.24 
Nitrogen 8.54 0.24 
Aluminium 0.18 0.02 
Chlorine 0.11 0.03 
Iron 0.08 0 
Silicon 0.07 0.01 
Calcium 0.05 0.02 
Potassium 0.04 0.01 

 



 

  
      

 

 

 


