
Página: 1 / 1

Informe de resultados

Fecha: 16/04/2021 INFORME Nº: 004622-01-1
SOLICITADO POR: AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
DIRECCIÓN: RAFAEL OBLIGADO 0 Piso 6 Dto. T4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 1425, CABA - ARGENTINA

MUESTRA RECIBIDA
RÓTULO: 
DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE:   
EMPRESA PRODUCTORA: NO ESPECIFICADO POR EL CLIENTE
CONFIRMACIÓN INGRESO DE LA MUESTRA: 16/04/2021 ENVASE: 1 Frasco de 125 ml
FECHA INICIO DE ANÁLISIS: 16/04/2021 PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Aceptable
FECHA FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 16/04/2021 CÓDIGO DE LA MUESTRA: 21045387

RESULTADOS

Análisis Resultado Unidad
Análisis SEM - EDS Adjunta

MÉTODOS

Análisis SEM - EDS: Método de análisis por Microscopia Electrónica para determinar morfología, características y composición elemental de 
partículas, recuperadas de aceite, filtros o residuos

Franco Leiva
Firmante

Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras analizadas. El informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de 


