
04/07/2023

SEÑORES: ALUAR S.A. 

Planta: TRANSFORMADORES

9129 - Puerto Madryn - Chubut

INFORME DE ENSAYO

 
Equipo: EMV - TR263 - 3391/T - EMV - Generico - 3391/T

Componente: Cuba

Información suministrada por el cliente:
Descripción

Lubricante Genérico Transformador Inhibido hs lub.

Muestra Extraída 23/05/2023 (Realizado por el cliente) hs  eq.

Rótulo
TAPA LANTOS:022515-Nº DE CERTIFICACION DE

DERIVACION:20230523-0870
L agregados

Muestra Nro 23060183

Informe Nro 041623 v.1 Final 

Muestra Recibida 05/06/2023

Realización de Ensayos 05/06/2023 al 03/07/2023

BIFENILOS POLICLORADOS
23060183 (**)

PCB ASTM D4059 mg/kg (ppm) 19,00

(**) En provincia de Buenos Aires: máx 2 ppm (OPDS), máx 50 ppm (OPDS 376/18). De acuerdo a la Ley Nacional Argentina Nº 25670/02 “Presupuestos mínimos para

la Gestión y Eliminación de los PCB´S” los aceites reciben la siguiente denominación de acuerdo a su contenido de PCB: • menor que 50 ppm: “libres de PCB” • más de

50 ppm: “PCB” Ciertas jurisdicciones pueden tener requisitos más exigentes.

ALUAR S.A. - 23060183 - 041623-01
Página 1 / 2



Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Se
autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley Nº24.766. No se
divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se
considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

*** FIN DEL INFORME ***

ALUAR S.A. - 23060183 - 041623-01
Página 2 / 2


