
ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL
Estudio de residuo hallado en compresor 74649

Caso de Estudio
Se recibieron muestras de un residuo sólido recolectado de un equipo compresor, y muestras de suelo en
las inmediaciones del equipo. Se busca determinar concordancia entre residuo y suelo.

Muestras analizadas

Descripción Nro. Muestra Informe anexo

Residuos sólidos dentro del compresor 23110870 sem_23110870.pdf

Muestra de suelo 23111751 sem_23111751.pdf

Comentarios
● Los residuos hallados dentro del equipo son morfológicamente y visualmente disímiles a la

muestra de suelo recolectada en las inmediaciones del equipo.

● Los residuos hallados en el equipo se distinguen por presentar dos grupos de sólidos
característicos (además de las partículas de desgaste mecánico). El primero correspondiente a
partículas de gran tamaño, de contornos angulosos, aspecto vitroso y coloraciones rojizas, ámbar
y verdes, cuya composición elemental consiste principalmente en oxígeno, silicio y carbono. El
segundo grupo de sólidos corresponde a un depósito de color blanco, compuesto principalmente
por oxígeno, carbono y calcio.

● La muestra de tierra no posee particulado de aspecto vidrioso y anguloso, sino que son partículas
más opacas, redondeadas, con una distribución de tamaños más amplia, desde la decena hasta
cientos de micrones. No presenta un fino depósito de color blanco. Los colores de estas partículas
varían entre blanco, ámbar, marrones y negro. La composición si bien consiste principalmente en
oxígeno, carbono, y silicio, éste último se presenta en mucho menor proporción que en las
partículas vidriosas de los residuos del equipo. Además, también presenta una gran variedad de
elementos de origen mineral en concentraciones traza.

● Los residuos encontrados en el equipo presentan una gran cantidad de cristales de sales
(principalmente cloruro de sodio), sólo visibles mediante una extracción con agua y evaporación
del medio solvente. Este compuesto no se encuentra en la muestra de suelo.

● Si bien ambas muestras no son compatibles entre ellas, los residuos vidriosos y las sales hallados
en el equipo no son producto de degradación del aceite lubricante, sino contaminantes.

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 06/12/2022

Estudio de residuo hallado en compresor 74649 Página 1 / 2



● El depósito blanco, sin embargo, puede estar vinculado a la degradación de los aditivos del aceite
lubricante.

● Las partículas de gran tamaño que conforman el residuo producen desgaste abrasivo sobre los
componentes metálicos.

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 06/12/2022

Estudio de residuo hallado en compresor 74649 Página 2 / 2



07/12/2023

SEÑORES: ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 

Planta: President Petroleum - LAS BASES

-

- - - - Chubut

INFORME DE ENSAYO

 
Equipo: 74649 - Enerflex - Tandem

Componente: Residuo - Compresor

Información suministrada por el cliente:
Descripción

Lubricante Genérico Residuos hs lub.

Muestra Extraída 09/11/2023 (Realizado por el cliente) hs  eq.
Rótulo - L agregados

Muestra Nro 23110870

Informe Nro 050289 v.1 Final 

Muestra Recibida 16/11/2023

Realización de Ensayos 17/11/2023 al 07/12/2023

ENSAYOS ADICIONALES
23110870 ESPECIFICACIÓN

Análisis SEM - EDS MI008 Adjunto

Etilenglicol ASTM D7922 µg/g (ppm) 380

Propilenglicol ASTM D7922 µg/g (ppm) No detectado

Glicol en lubricantes ASTM D7922 µg/g (ppm) 380

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL - 050289-01
Página 1 / 4



ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL - 050289-01
Página 2 / 4



Planta: President Petroleum - LAS BASES

-

- - - - Chubut

INFORME DE ENSAYO

 
Equipo: Suelo - No especifica - -

Componente: Residuo

Información suministrada por el cliente:
Descripción

Lubricante Genérico Suelo hs lub.

Muestra Extraída Sin info (Realizado por el cliente) hs  eq.
Rótulo - L agregados

Muestra Nro 23111751

Informe Nro 050289 v.1 Final 

Muestra Recibida 30/11/2023

Realización de Ensayos 17/11/2023 al 07/12/2023

ENSAYOS ADICIONALES
23111751 ESPECIFICACIÓN

Análisis SEM - EDS MI008 adjunto

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL - 050289-01
Página 3 / 4



Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Se
autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley Nº24.766. No se
divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se
considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

*** FIN DEL INFORME ***

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL - 050289-01
Página 4 / 4



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Figura 1

 
Figura 2



 

  

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Chlorine 39.77 8.35 
Sodium 34.47 8.6 
Carbon 15.87 6.19 
Oxygen 7.21 4.55 
Calcium 2.67 2.75 
   
   
   
   
   

Figura 3

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Chlorine 38.78 4.38 
Oxygen 23.04 2.56 
Calcium 17.64 2.56 
Carbon 14.95 4.77 
Sodium 3.13 2.67 
Strontium 1.27 0.18 
Magnesium 0.85 0.12 
Potassium 0.23 0.08 
Sulfur 0.12 0.05 
   

Figura 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

  

 

 
Figura 5 

 
Figura 6 



 

  

 

 

Figura 7 

 
Figura 8 

 



 

  

 

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 48.59 9.26 
Silicon 27.94 5.82 
Carbon 15.27 0.52 
Calcium 4.2 2.86 
Chlorine 3.12 0.72 
Iron 0.47 0.25 
Sodium 0.28 0.13 
Aluminium 0.11 0 
   
   

Figura 9 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 40.53 2.16 
Silicon 38.28 4.09 
Carbon 17.04 4.59 
Chlorine 2.47 0.5 
Calcium 1.61 0.21 
Aluminium 0.07 0.03 
   
   
   

Figura 10 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 54.05 0.37 
Carbon 23.37 4.22 
Silicon 20.42 4.03 
Calcium 0.87 0.27 
Sodium 0.61 0.18 
Chlorine 0.56 0.14 
Aluminium 0.1 0.03 
Sulfur 0.03 0.02 
   

Figura 11 

 
 
 
 



 

  

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 53.89 2.74 
Carbon 21.78 2.14 
Silicon 16.98 2.64 
Calcium 2.85 1.29 
Chlorine 2.6 0.13 
Sodium 1.11 0.2 
Magnesium 0.52 0.1 
Aluminium 0.14 0.13 
Sulfur 0.14 0.04 
   

Figura 12 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 37.79 1.88 
Carbon 21.54 1.39 
Calcium 13.42 1.01 
Lead 10.1 0.33 
Iron 7.78 2.42 
Zinc 5.06 0.18 
Chlorine 2.49 0.11 
Magnesium 1.23 0.14 
Silicon 0.4 0.05 
Tin 0.21 0.05 
   

Figura 13 

 

Element Wt.% St.Dev 

Lead 45.53 5.35 
Oxygen 18.98 2.34 
Carbon 16.62 2.28 
Chlorine 14.17 0.64 
Calcium 2.77 0.59 
Iron 1.41 0.34 
Zinc 0.52 0.15 
   
   

Figura 14 

 
 
 



 

  

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 47.8 1.44 
Carbon 26.56 0.76 
Calcium 11.69 2.42 
Zinc 4.5 1.46 
Lead 3.59 0.56 
Magnesium 2.67 0.91 
Chlorine 2.19 0.15 
Iron 0.74 0.28 
Tin 0.25 0.2 
   

Figura 15 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 48.35 1.04 
Silicon 40.43 4.47 
Carbon 6.62 3.75 
Calcium 1.3 0.14 
Chlorine 1.25 0.44 
Sodium 1.04 0.27 
Iron 0.56 0.05 
Sulfur 0.23 0.04 
Aluminium 0.11 0.01 
Magnesium 0.05 0.01 
Potassium 0.04 0.01 
Manganese 0.04 0.01 

Figura 16

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 50.58 0.14 
Calcium 22.07 0.08 
Sulfur 12.36 0.67 
Carbon 9.16 1.21 
Chlorine 1.65 0.06 
Iron 1.47 0.08 
Lead 1.34 0.5 
Zinc 0.51 0.21 
Sodium 0.46 0.01 
Silicon 0.22 0.02 
Magnesium 0.19 0.02 

Figura 17 



 

  

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Copper 91.45 4.84 
Lead 6.26 4.81 
Iron 1.02 0.18 
Chlorine 0.78 0.25 
Tin 0.49 0.03 
   
   
   
   
   

Figura 18 

 

Element Wt.% St.Dev 

Copper 73.64 0.87 
Lead 20.5 0.63 
Iron 2.68 0.16 
Chlorine 2.07 1.6 
Tin 1.11 0.06 
   
   
   
   
   

Figura 19 

 

Element Wt.% St.Dev 

Copper 60.44 8.55 
Lead 33.85 9.37 
Iron 2.29 0.53 
Chlorine 1.38 0.13 
Tin 1.29 0.15 
Nickel 0.75 0.01 
   
   
   
   

Figura 20



 

  

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Lead 78.94 5.34 
Copper 13 0.45 
Chlorine 5.6 4.38 
Calcium 1.41 0.21 
Tin 0.77 0.11 
Magnesium 0.28 0.2 
   
   
   
   

Figura 21



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Figura 1 

 
Figura 2 

 



 

  

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 45.32 1.46 
Carbon 33.59 0.9 
Silicon 8.96 0.87 
Calcium 5.05 1.54 
Aluminium 3.48 0.89 
Iron 1.36 0.25 
Sulfur 0.74 0.75 
Potassium 0.55 0.06 
Magnesium 0.43 0.02 
Sodium 0.38 0.23 

Figura 3 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 42.97 0.42 
Carbon 30.48 1.74 
Silicon 13.99 2.66 
Calcium 4.28 1.72 
Aluminium 4.17 0.64 
Iron 1.77 0.06 
Potassium 1.24 0.33 
Magnesium 0.42 0.04 
Sodium 0.41 0.25 
Sulfur 0.1 0.1 
Titanium 0.1 0.01 
Chlorine 0.05 0 

Figura 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 48.81 0.56 
Carbon 29.11 0.38 
Silicon 11.18 0.41 
Aluminium 4.21 0.14 
Calcium 2.45 0.2 
Sodium 1.41 0.12 
Iron 1.1 0.28 
Potassium 0.96 0 
Magnesium 0.38 0.05 
Sulfur 0.29 0.02 
Titanium 0.08 0.01 
Chlorine 0.03 0.01 

Figura 5 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 42.22 2.48 
Carbon 29.66 4.97 
Calcium 12.03 2.52 
Sulfur 6.04 3.75 
Silicon 5.58 2.64 
Aluminium 1.99 0.72 
Iron 1.39 0.46 
Potassium 0.52 0.13 
Magnesium 0.41 0.11 
Sodium 0.13 0.03 
Titanium 0.02 0.03 

Figura 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 41.51 0.34 
Carbon 38.05 0.72 
Calcium 6.93 0.41 
Silicon 6.72 0.58 
Aluminium 2.5 0.19 
Sulfur 1.67 0.49 
Iron 1.5 0.13 
Potassium 0.51 0.03 
Magnesium 0.34 0.01 
Sodium 0.18 0.04 
Titanium 0.07 0.03 
Chlorine 0.02 0 

Figura 7 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 44.18 2.89 
Carbon 33.77 0.39 
Silicon 7.39 1.03 
Calcium 7.26 0.69 
Aluminium 2.58 0.1 
Sulfur 2.2 0.08 
Iron 1.32 0.43 
Potassium 0.53 0.11 
Magnesium 0.37 0.04 
Sodium 0.18 0 
Chlorine 0.15 0.17 
Titanium 0.05 0.01 

Figura 8


