
 

 

 

 
Comentarios: 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Carbon 65,56 3,76 
Oxygen 23,74 6,03 
Sulfur 6,4 0,49 
Silicon 1,54 2,17 
Iron 1,18 0,25 
Sodium 0,9 0,32 
Aluminium 0,24 0,21 
Potassium 0,15 0,19 
Calcium 0,15 0,12 
Phosphorus 0,11 0,05 
Chlorine 0,04 0,03 

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Carbon 57,25 5,79 
Oxygen 25,19 4,9 
Sulfur 7,57 1,3 
Iron 5,81 3,2 
Nitrogen 2,13 0,59 
Silicon 0,73 0,87 
Sodium 0,53 0,28 
Phosphorus 0,25 0,11 
Aluminium 0,19 0,1 
Calcium 0,17 0,01 
Potassium 0,08 0,06 
Magnesium 0,04 0,06 
Fluorine 0,03 0,05 
Chlorine 0,02 0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Carbon 72,34 0,5 
Oxygen 21,72 0,38 
Nitrogen 3,25 0,01 
Sulfur 2,69 0,89 
   
   

   
 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Carbon 76,11 1,14 
Oxygen 21,97 0,89 
Sulfur 0,64 0,04 
Potassium 0,34 0,05 
Sodium 0,27 0,06 
Chlorine 0,17 0 
Calcium 0,16 0,05 
Silicon 0,13 0,03 
Aluminium 0,11 0,01 
Phosphorus 0,09 0 

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Carbon 68,8 8,52 
Oxygen 29,93 9,87 
Sulfur 1,12 1,3 
Aluminium 0,15 0,05 
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Element Wt.% St.Dev 

Oxygen 40,14 0,64 
Carbon 30,26 1,22 
Nitrogen 7,27 0,15 
Chromium 6,84 0,37 
Calcium 4,99 1,65 
Chlorine 3,09 0,59 
Sodium 1,62 0,09 
Aluminium 1,46 1,59 
Sulfur 1,44 0,03 
Silicon 0,99 0,5 
Potassium 0,67 0,1 
Magnesium 0,5 0,22 
Phosphorus 0,32 0,08 
Fluorine 0,3 0,1 
Iron 0,1 0,18 

 



Página: 1 / 1

Informe de resultados

Fecha: 12/04/2024 INFORME Nº: 058172-01-1
SOLICITADO POR: FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA S.A.
DIRECCIÓN: Ruta Nacional 14 Km. 759 - Corrientes - 3342, Paraje San Alonso - Gdor. Virasoro - ARGENTINA

MUESTRA RECIBIDA
RÓTULO: 
DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE:   
EMPRESA PRODUCTORA: NO ESPECIFICADO POR EL CLIENTE
CONFIRMACIÓN INGRESO DE LA MUESTRA: 05/04/2024 ENVASE: 1 Envase particular
FECHA INICIO DE ANÁLISIS: 05/04/2024 PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA: Aceptable
FECHA FINALIZACIÓN DE ANÁLISIS: 09/04/2024 CÓDIGO DE LA MUESTRA: 24040335

RESULTADOS

Análisis Resultado Unidad
Análisis SEM - EDS Adjunto

Análisis Resultado Unidad
FILTRO - Agua 0.1 ml./ tira
FILTRO - Fe positivo
FILTRO - N° de tiras totales -
FILTRO - Residuos Retenidos 11.0 mg/ tira
FILTRO - Tipo de Filtro celulósico

MÉTODOS

Análisis SEM - EDS: Método de análisis por Microscopia Electrónica SEM - EDS para determinar morfología, características y composición elemental 
de partículas, recuperadas de aceite, filtros o residuos
FILTRO - Agua, FILTRO - Fe, FILTRO - Tipo de Filtro, FILTRO - N° de tiras totales, FILTRO - Residuos Retenidos: Filtro

Franco Leiva
Firmante

Los resultados corresponden exclusivamente a las muestras analizadas. El informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de 


