
LIEBHERR L586 053143-1334 - Transmission (Manual)
Sample No: LH0225802

Oil Type: PETRO CANADA DURATRAN

WILLIS KERR CONTRACTING

1088 COUNTY ROAD 1
OSGOODE, ON
CA  K0A 2W0
Contact: Service Manager

T: 
F: 

Diagnostic
 

Depot: WILMOU

Unique No: 5646680

Signed: Kevin Marson

Report Date: 28 Sep 2023

ID du rapport: WILMOU [WCAMIS] 02585615 (Generated: 09/28/2023 17:34:47) Rev: 1 Submitted By: ?

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLON
Numéro d'échant. LH0225802 LH0251341 LH0234764 LH0213828
Date d'échant. 21 Sep 2023 09 Jan 2023 28 Jul 2022 01 Nov 2021
Heures de la Machine 4021 2980 2020 1005
Heures de l'huile 0 0 0 0
Huile changée Changed Not Changd N/A Changed
Statut de l'echant. ABNORMAL ABNORMAL ABNORMAL ABNORMAL

 ÉTAT D'HUILE
Visc 40°C cSt 36.6 36.3 33.5 31.6

 CONTAMINATION
Silicium ppm 8 9 8 9
Sodium ppm 6 4 7 9
Potassium ppm 4 1 2 2

 MéTAUX D'USURE
Fer ppm 25 26 11 23
Cuivre ppm 2 1 1 2
Plomb ppm <1 <1 0 <1
Étain ppm 0 0 0 0
Aluminium ppm 2 2 1 1
Chrome ppm 0 0 0 0
Molybdène ppm 0 0 <1 <1
Nickel ppm 0 0 0 0
Titane ppm 0 <1 <1 0
Argent ppm <1 0 0 0
Manganèse ppm 0 <1 <1 <1
Vanadium ppm 0 0 0 0

 ADDITIFS
Calcium ppm 3497 3656 3522 3428
Magnésium ppm 12 13 13 12
Zinc ppm 1339 1378 1386 1402
Phosphore ppm 1100 1205 1137 1212
Baryum ppm <1 0 0 0
Bore ppm 86 97 101 103

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: WILMOU [WCAMIS] 02585615 (Generated: 09/28/2023 17:34:51) Rev: 1 Submitted By: ?

Page 2 sur 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	LIEBHERR LIEBHERR L586 053143-1334\Transmission (Manual) [LH0225802] 21 Sep 2023 @ 4021.0 hrs

