
[POMERLRAU [02405350]] LIEBHERR LB36 115845 - Reference New (Unused) Oil
Sample No: LH0136217

Oil Type: APRIL SUPERFLO CLEAR AW HYDRAULIC OIL AW 46

LIEBHERR CANADA LTEE

4250 AUTOROUTE CHOMEDEY 13
LAVAL, QC
CA  H7R 6E9
Contact: Stephane Plourde
Stephane.Plourde@liebherr.com
T: (450)963-7174
F: (450)963-9176

Diagnostic
Il s`agit du relevé de base de cette
huile neuve (inutilisée). Le fluide peut
servir.{sans objet} Il n`y a aucun
indice de contamination dans le huile
(inutilisée) neuve. L`état de l`huile
permet d`en l`utilisation.

Depot: LIESTL

Unique No: 5747494

Signed: Kevin Marson

Report Date: 20 Mar 2024

ID du rapport: LIESTL [WCAMIS] 02622375 (Generated: 03/20/2024 12:39:03) Rev: 1 Contact/Location: Stephane Plourde - LIESTL

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLON
Numéro d'échant. LH0136217 --- --- ---
Date d'échant. 13 Mar 2024 --- --- ---
Heures de la Machine 0 --- --- ---
Heures de l'huile 0 --- --- ---
Huile changée Changed --- --- ---
Statut de l'echant. NORMAL --- --- ---

 ÉTAT D'HUILE
Visc 40°C cSt 49.4 --- --- ---
Visc 100°C cSt 9.7 --- --- ---
Indice de viscosité (VI) Scale 186 --- --- ---

 CONTAMINATION
Eau % NEG --- --- ---
Silicium ppm 0 --- --- ---
Sodium ppm <1 --- --- ---
Potassium ppm <1 --- --- ---

 MéTAUX D'USURE
Fer ppm 1 --- --- ---
Cuivre ppm <1 --- --- ---
Plomb ppm 0 --- --- ---
Étain ppm 4 --- --- ---
Aluminium ppm <1 --- --- ---
Chrome ppm 0 --- --- ---
Molybdène ppm 0 --- --- ---
Nickel ppm <1 --- --- ---
Titane ppm 0 --- --- ---
Argent ppm 0 --- --- ---
Manganèse ppm 0 --- --- ---
Vanadium ppm 0 --- --- ---

 ADDITIFS
Calcium ppm 0 --- --- ---
Magnésium ppm 0 --- --- ---
Zinc ppm <1 --- --- ---
Phosphore ppm 0 --- --- ---
Baryum ppm 0 --- --- ---
Bore ppm 1 --- --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: LIESTL [WCAMIS] 02622375 (Generated: 03/20/2024 12:39:05) Rev: 1 Contact/Location: Stephane Plourde - LIESTL

Page 2 sur 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	LIEBHERR LIEBHERR LB36 115845\Reference New (Unused) Oil [LH0136217] 13 Mar 2024 @ .0 hrs

