
LIEBHERR R934 056485-1550 - Diesel Engine
Sample No: LH0271727

Oil Type: {unknown}

LES TERRES STEPHANE SAVARIA (146993 CANADA)

1828 RUE EIFFEL
BOUCHERVILLE, QC
CA  J4B 5Y1
Contact: Service Manager

T: 
F: 

Diagnostic
Aucune mesure corrective n`est
recommandée pour l`instant.
Échantillonner de nouveau
l`équipement au prochain intervalle
de vidange afin d`en surveiller la
condition. Veuillez préciser la
marque, le type et la viscosité de
l`huile lors de votre prochain
échantillon.Les taux de métaux sont
typiques pour la période de rodage
d`un nouveau composant. La teneur
en carburant est négligeable. Il y a
une trace d`humidité dans l`huile. Le
test de glycol est négatif. L`état de
l`huile est acceptable pour la durée
de service.

Depot: LESBOU

Unique No: 5800881

Signed: Kevin Marson

Report Date: 24 Jun 2024

ID du rapport: LESBOU [WCAMIS] 02643342 (Generated: 06/24/2024 10:57:25) Rev: 1 Submitted By: ?

 Information sur l'échantillon
Numéro d'échant. LH0271727 --- --- ---
Date d'échant. 25 Jan 2024 --- --- ---
Heures de la Machine 500 --- --- ---
Heures de l'huile 0 --- --- ---
Huile changée N/A --- --- ---
Statut de l'echant. MARGINAL --- --- ---

 État d'huile
Visc 100°C cSt 11.8 --- --- ---
Oxydation (PA) % 202 --- --- ---

 Contamination
Eau % 0.197 --- --- ---
% de suie % 0 --- --- ---
Nitration (PA) % 108 --- --- ---
Sulfatation (PA) % 109 --- --- ---
Glycol % 0.0 --- --- ---
Essence % 0.2 --- --- ---
Silicium ppm 12 --- --- ---
Sodium ppm 3 --- --- ---
Potassium ppm 11 --- --- ---

 Métaux d'usure
Fer ppm 14 --- --- ---
Cuivre ppm 252 --- --- ---
Plomb ppm 9 --- --- ---
Étain ppm 1 --- --- ---
Aluminium ppm 5 --- --- ---
Chrome ppm 2 --- --- ---
Molybdène ppm 43 --- --- ---
Nickel ppm <1 --- --- ---
Titane ppm 0 --- --- ---
Argent ppm 0 --- --- ---
Manganèse ppm 1 --- --- ---
Vanadium ppm 0 --- --- ---

 Additifs
Calcium ppm 1400 --- --- ---
Magnésium ppm 862 --- --- ---
Zinc ppm 816 --- --- ---
Phosphore ppm 622 --- --- ---
Baryum ppm 29 --- --- ---
Bore ppm 73 --- --- ---

Page 1 sur 2



 Graphs

ID du rapport: LESBOU [WCAMIS] 02643342 (Generated: 06/24/2024 10:57:27) Rev: 1 Submitted By: ?

Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	LIEBHERR LIEBHERR R934 056485-1550\Diesel Engine [LH0271727] 25 Jan 2024 @ 500.0 hrs

