
[[580494-01]] VOLVO EC210C 111557 - DIESEL ENGINE

Sample No: VCP132332
Oil Type: {unknown}
Job No: 580494-01

STRONGCO INC. - BAIE COMEAU2107 AVENUE DU LABRADORBAIE  COMEAU, QCCA  G4Z 3B9Contact: Denis Lejeunedlejeune@strongco.comT: (418)589-4141F: 
Diagnosis
Échantillonner de nouveaul'équipement au prochain intervallede vidange afin d'en surveiller lacondition. Veuillez préciser lamarque, le type et la viscosité del'huile lors de votre prochainéchantillon.Les taux de métaux sonttypiques pour la période de rodaged'un nouveau composant. Il n'y aaucun indice de contamination dansle composant. L'état de l'huile estacceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO4593Unique No: 3451718Signed: Wes DavisReport Date: 24 Jan 2012
Report Id: VOLVO4593 [WCAMIS] 01737213 (Generated: 09/28/2023 15:48:03) Rev: 1 Contact/Location: Denis Lejeune - VOLVO4593

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP132332 --- --- ---Sample Date 19 Jan 2012 --- --- ---Machine Hours 347 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed N/A --- --- ---Sample Status NORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 100°C cSt 12.9 --- --- ---Oxidation (PA) % 46 --- --- ---
 CONTAMINATIONSoot % % 0.2 --- --- ---Nitration (PA) % 55 --- --- ---Sulfation (PA) % 63 --- --- ---Glycol % NEG --- --- ---Fuel % <1.0 --- --- ---Silicon ppm 32 --- --- ---Sodium ppm 5 --- --- ---Potassium ppm 1 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 43 --- --- ---Copper ppm 8 --- --- ---Lead ppm 3 --- --- ---Tin ppm 1 --- --- ---Aluminum ppm 2 --- --- ---Chromium ppm 1 --- --- ---Molybdenum ppm 4 --- --- ---Nickel ppm 4 --- --- ---Titanium ppm <1 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm 3 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 2916 --- --- ---Magnesium ppm 73 --- --- ---Zinc ppm 1204 --- --- ---Phosphorus ppm 982 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 5 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO4593 [WCAMIS] 01737213 (Generated: 09/28/2023 15:48:06) Rev: 1 Contact/Location: Denis Lejeune - VOLVO4593
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO EC210C 111557\Diesel Engine [VCP132332] 19 Jan 2012 @ 347.0 hrs

