
VOLVO EC140BLC 11999 - SWING DRIVE

Sample No: VCP180182
Oil Type: SAE 80W90
Job No:

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifierla source de l`infiltration d`eau. Nousavons pris note que la vidanged`huile a été effectuée au moment del`échantillonnage. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation.Les taux d`usurede tous les composants sontnormaux. Concentration élevée d`eaudans l`huile. l`huile ne peut plus êtreutilisée en raison de la présence decontaminants.

Depot: VOLVO0228Unique No: 4304201Signed: Kevin MarsonReport Date: 05 May 2016
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02069892 (Generated: 09/28/2023 08:40:02) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP180182 --- --- ---Sample Date 28 Apr 2016 --- --- ---Machine Hours 4747 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Changed --- --- ---Sample Status SEVERE --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 210 --- --- ---
 CONTAMINATIONWater % 2.331 --- --- ---Silicon ppm 37 --- --- ---Sodium ppm 0 --- --- ---Potassium ppm 3 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 166 --- --- ---Copper ppm 6 --- --- ---Lead ppm 3 --- --- ---Tin ppm <1 --- --- ---Aluminum ppm 12 --- --- ---Chromium ppm 2 --- --- ---Molybdenum ppm <1 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titanium ppm <1 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm 2 --- --- ---Vanadium ppm <1 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 70 --- --- ---Magnesium ppm 4 --- --- ---Zinc ppm 70 --- --- ---Phosphorus ppm 311 --- --- ---Barium ppm 1 --- --- ---Boron ppm 7 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02069892 (Generated: 09/28/2023 08:40:05) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO EC140BLC 11999\Swing Drive [VCP180182] 28 Apr 2016 @ 4747.0 hrs

