
[[148337]] VOLVO 310190 - FRONT RIGHT FINAL DRIVE

Sample No: VCP209364
Oil Type: VOLVO 80W90
Job No: 148337

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifierla source de l`infiltration d`eau. Nousvous recommandons de vérifier tousles endroits par lesquels de la saletépeut pénétrer dans le système. Nousavons pris note que la vidanged`huile a été effectuée au moment del`échantillonnage. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation.Usure desengrenages. Le très haut indiceferreux (PQ) indique la présenced’une usure importante.Concentration modérée d`eau dansl`huile. Les niveaux élémentaires desilicone (Si) et d`aluminium (Al)indiquent l`infiltration d`alumine-silicate (grosses particules depoussière). Une grande quantité desaleté a provoqué une usure abrasivedu composant. La viscosité del’échantillon se situe dans la portéede l’SAE 60; nous vous conseillons devérifier. l`huile n’est plus en état deservice en raison d’une usureanomale et/ou sévère.

Depot: VOLVO0228Unique No: 4691233Signed: Kevin MarsonReport Date: 16 May 2018
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02216108 (Generated: 09/28/2023 08:46:55) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP209364 --- --- ---Sample Date 10 Apr 2018 --- --- ---Machine Hours 1165 --- --- ---Oil Hours 1165 --- --- ---Oil Changed Changed --- --- ---Sample Status SEVERE --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 265 --- --- ---
 CONTAMINATIONWater % 0.597 --- --- ---Silicon ppm 4205 --- --- ---Sodium ppm 214 --- --- ---Potassium ppm 364 --- --- ---
 WEAR METALSPQ 1635 --- --- ---Iron ppm 4396 --- --- ---Copper ppm 6 --- --- ---Lead ppm 2 --- --- ---Tin ppm 0 --- --- ---Aluminum ppm 1060 --- --- ---Chromium ppm 50 --- --- ---Molybdenum ppm 4 --- --- ---Nickel ppm 3 --- --- ---Titanium ppm 63 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm 44 --- --- ---Vanadium ppm 2 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 900 --- --- ---Magnesium ppm 204 --- --- ---Zinc ppm 19 --- --- ---Phosphorus ppm 397 --- --- ---Barium ppm 5 --- --- ---Boron ppm 5 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02216108 (Generated: 09/28/2023 08:46:57) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO 310190\Front Right Final Drive [VCP209364] 10 Apr 2018 @ 1165.0 hrs

