
[[251129]] VOLVO EC300E 310610 - BOGIE/CENTER AXLE

Sample No: VCP272809
Oil Type: VOLVO PREMIUM GEAR OIL 80W-90 GL-5
Job No: 251129

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifiertous les endroits par lesquels de lasaleté peut pénétrer dans le système.Nous vous recommandons devidanger l`huile de ce composant sivous ne l`avez pas déjà fait. Nousvous recommandons d`échantillonnerde nouveau dès que possible afin decontrôler la situation.Usure desengrenages. Le haut indice ferreux(PQ) indique la présence d’une usureanormale. Les niveaux élémentairesde silicone (Si) et d`aluminium (Al)indiquent l`infiltration d`alumine-silicate (grosses particules depoussière). Une grande quantité desaleté a provoqué une usure abrasivedu composant. l`huile n’est plus enétat de service en raison d’une usureanomale et/ou sévère.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5082279Signed: Kevin MarsonReport Date: 27 Jul 2020
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02366832 (Generated: 09/28/2023 08:39:04) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP272809 --- --- ---Sample Date 22 Jul 2020 --- --- ---Machine Hours 2908 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Not Changd --- --- ---Sample Status ABNORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 131 --- --- ---
 CONTAMINATIONSilicon ppm 803 --- --- ---Sodium ppm 59 --- --- ---Potassium ppm 67 --- --- ---
 WEAR METALSPQ 250 --- --- ---Iron ppm 1639 --- --- ---Copper ppm 3 --- --- ---Lead ppm <1 --- --- ---Tin ppm 0 --- --- ---Aluminum ppm 203 --- --- ---Chromium ppm 27 --- --- ---Molybdenum ppm 2 --- --- ---Nickel ppm 1 --- --- ---Titanium ppm 11 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm 17 --- --- ---Vanadium ppm <1 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 129 --- --- ---Magnesium ppm 28 --- --- ---Zinc ppm 20 --- --- ---Phosphorus ppm 1075 --- --- ---Barium ppm 2 --- --- ---Boron ppm 143 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02366832 (Generated: 09/28/2023 08:39:07) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO EC300E 310610\Bogie/Center Axle [VCP272809] 22 Jul 2020 @ 2908.0 hrs

