
[[275177]] VOLVO EC140DL 210424 - FRONT LEFT FINAL DRIVE

Sample No: VCP274148
Oil Type: VOLVO PREMIUM GEAR OIL 80W-90 GL-5
Job No: 275177

STRONGCO EQUIPMENT5200 BOUL ST JOSEPHTROIS RIVIERE, QCCA  G8Z 4L8Contact: Sebastien Rocheleausrocheleau@strongco.comT: (855)840-0828F: (819)840-0829
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifiertous les endroits par lesquels de lasaleté peut pénétrer dans le système.Nous avons pris note que la vidanged`huile a été effectuée au moment del`échantillonnage. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation.Le taux de ferest anormal. Le taux de chrome estanormal. Le bas indice ferreux (PQ)indique que l’usure ferreuse est due àde la corrosion. Les niveauxélémentaires de silicone (Si) etd`aluminium (Al) indiquentl`infiltration d`alumine-silicate(grosses particules de poussière). Unegrande quantité de saleté a provoquéune usure abrasive du composant.l`huile n’est plus en état de service enraison d’une usure anomale et/ousévère.

Depot: STR520TROUnique No: 5185467Signed: Kevin MarsonReport Date: 26 Feb 2021
Report Id: STR520TRO [WCAMIS] 02405990 (Generated: 09/19/2023 17:04:26) Rev: 1 Contact/Location: Sebastien Rocheleau - STR520TRO

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP274148 --- --- ---Sample Date 22 Feb 2021 --- --- ---Machine Hours 4057 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Changed --- --- ---Sample Status ABNORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 140 --- --- ---
 CONTAMINATIONSilicon ppm 335 --- --- ---Sodium ppm 28 --- --- ---Potassium ppm 30 --- --- ---
 WEAR METALSPQ 128 --- --- ---Iron ppm 1674 --- --- ---Copper ppm 6 --- --- ---Lead ppm <1 --- --- ---Tin ppm <1 --- --- ---Aluminum ppm 78 --- --- ---Chromium ppm 16 --- --- ---Molybdenum ppm <1 --- --- ---Nickel ppm 4 --- --- ---Titanium ppm 4 --- --- ---Silver ppm <1 --- --- ---Manganese ppm 12 --- --- ---Vanadium ppm <1 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 37 --- --- ---Magnesium ppm 10 --- --- ---Zinc ppm 19 --- --- ---Phosphorus ppm 962 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 109 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: STR520TRO [WCAMIS] 02405990 (Generated: 09/19/2023 17:04:28) Rev: 1 Contact/Location: Sebastien Rocheleau - STR520TRO
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO EC140DL 210424\Front Left Final Drive [VCP274148] 22 Feb 2021 @ 4057.0 hrs

