
VOLVO 150G VCEL150GK00029639 - HYDRAULIC SYSTEM

Sample No: VCP251245
Oil Type: APRIL SUPERFLO RXL1 HVI  HYDRAULIC OIL  36
Job No:

STRONGCO INC. - BAIE COMEAU2107 AVENUE DU LABRADORBAIE  COMEAU, QCCA  G4Z 3B9Contact: Denis Lejeunedlejeune@strongco.comT: (418)589-4141F: 
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifierla présence de particules métalliquesvisibles dans l`huile. Nousrecommandons le remplacement desfiltres de ce composant. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation.Présence d`unefaible concentration de métal visible.Il y a une quantité modérée departicules (de 4 à 38 microns) dansl`huile. l`huile n’est plus en état deservice en raison d’une usureanomale et/ou sévère.

Page 1 of 2



Particle Filter (Magn: 100 x)0µ 300µ 100200

Depot: VOLVO4593Unique No: 5200349Signed: Kevin MarsonReport Date: 06 Apr 2021
Report Id: VOLVO4593 [WCAMIS] 02412865 (Generated: 09/28/2023 15:39:22) Rev: 1 Contact/Location: Denis Lejeune - VOLVO4593

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP251245 --- --- ---Sample Date 14 Mar 2021 --- --- ---Machine Hours 35364 --- --- ---Oil Hours 1000 --- --- ---Oil Changed Not Changd --- --- ---Sample Status ABNORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 34.4 --- --- ---
 CONTAMINATIONParticles >4µm 19305 --- --- ---Particles >6µm 5685 --- --- ---Particles >14µm 611 --- --- ---ISO 4406:1999 (c) 21/20/16 --- --- ---Silicon ppm 2 --- --- ---Sodium ppm 2 --- --- ---Potassium ppm <1 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 4 --- --- ---Copper ppm 1 --- --- ---Lead ppm <1 --- --- ---Tin ppm <1 --- --- ---Aluminum ppm <1 --- --- ---Chromium ppm 2 --- --- ---Molybdenum ppm 1 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titanium ppm 0 --- --- ---Silver ppm <1 --- --- ---Manganese ppm <1 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 66 --- --- ---Magnesium ppm 54 --- --- ---Zinc ppm 365 --- --- ---Phosphorus ppm 292 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 2 --- --- ---

Page 2 of 2



 GRAPHS

Particle Filter (Magn: 100 x)
0µ 300µ100 200

Report Id: VOLVO4593 [WCAMIS] 02412865 (Generated: 09/28/2023 15:39:24) Rev: 1 Contact/Location: Denis Lejeune - VOLVO4593
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO 150G VCEL150GK00029639\Hydraulic System [VCP251245] 14 Mar 2021 @ 35364.0 hrs

