
[[294433]] VOLVO EC220E 314094 - REAR RIGHT FINAL DRIVE

Sample No: VCP281322
Oil Type: VOLVO PREMIUM GEAR OIL 80W-90 GL-5
Job No: 294433

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifiertous les endroits par lesquels de lasaleté peut pénétrer dans le système.Nous avons pris note que la vidanged`huile a été effectuée au moment del`échantillonnage. Confirm the sourceof the lubricant being utilized for top-up/fill. Nous vous recommandonsd`échantillonner de nouveau dès quepossible afin de contrôler lasituation.Usure des engrenages. Lehaut indice ferreux (PQ) indique laprésence d’une usure anormale. Lesniveaux élémentaires de silicone (Si)et d`aluminium (Al) indiquentl`infiltration d`alumine-silicate(grosses particules de poussière). Unegrande quantité de saleté a provoquéune usure abrasive du composant.Les niveaux d`additifs indiquentl`ajout d`une autre marque ou d`unautre type d`huile. l`huile n’est plusen état de service en raison d’uneusure anomale et/ou sévère.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5266043Signed: Kevin MarsonReport Date: 13 Aug 2021
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02438512 (Generated: 09/28/2023 08:22:41) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP281322 --- --- ---Sample Date 10 Aug 2021 --- --- ---Machine Hours 1900 --- --- ---Oil Hours 1900 --- --- ---Oil Changed Changed --- --- ---Sample Status ABNORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 213 --- --- ---
 CONTAMINATIONSilicon ppm 2865 --- --- ---Sodium ppm 169 --- --- ---Potassium ppm 263 --- --- ---
 WEAR METALSPQ 1247 --- --- ---Iron ppm 6607 --- --- ---Copper ppm 11 --- --- ---Lead ppm 2 --- --- ---Tin ppm 0 --- --- ---Aluminum ppm 759 --- --- ---Chromium ppm 47 --- --- ---Molybdenum ppm 3 --- --- ---Nickel ppm 10 --- --- ---Titanium ppm 56 --- --- ---Silver ppm <1 --- --- ---Manganese ppm 55 --- --- ---Vanadium ppm 2 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 418 --- --- ---Magnesium ppm 118 --- --- ---Zinc ppm 23 --- --- ---Phosphorus ppm 930 --- --- ---Barium ppm 6 --- --- ---Boron ppm 121 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02438512 (Generated: 09/28/2023 08:22:43) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO EC220E 314094\Rear Right Final Drive [VCP281322] 10 Aug 2021 @ 1900.0 hrs

