
[[296467]] VOLVO L110H 631476 - HYDRAULIC SYSTEM

Sample No: VCP298119
Oil Type: VOLVO SUPER HYDRAULIC OIL 46
Job No: 296467

STRONGCO EQUIPMENT5200 BOUL ST JOSEPHTROIS RIVIERE, QCCA  G8Z 4L8Contact: Sebastien Rocheleausrocheleau@strongco.comT: (855)840-0828F: (819)840-0829
Diagnosis
Échantillonner de nouveaul'équipement au prochain intervallede vidange afin d'en surveiller lacondition.Les taux d'usure de tous lescomposants sont normaux. Lapropreté du système est acceptablepour votre objectif de propreté ISO4406. La propreté du système et dufluide est acceptable. L'état de l'huileest acceptable pour la durée deservice.

Depot: STR520TROUnique No: 5279572Signed: Wes DavisReport Date: 15 Sep 2021
Report Id: STR520TRO [WCAMIS] 02444040 (Generated: 09/19/2023 16:59:51) Rev: 1 Contact/Location: Sebastien Rocheleau - STR520TRO

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP298119 --- --- ---Sample Date 09 Sep 2021 --- --- ---Machine Hours 8150 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Changed --- --- ---Sample Status NORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 42.2 --- --- ---
 CONTAMINATIONParticles >4µm 683 --- --- ---Particles >6µm 97 --- --- ---Particles >14µm 12 --- --- ---ISO 4406:1999 (c) 17/14/11 --- --- ---Silicon ppm 3 --- --- ---Sodium ppm 7 --- --- ---Potassium ppm 3 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 5 --- --- ---Copper ppm 2 --- --- ---Lead ppm <1 --- --- ---Tin ppm <1 --- --- ---Aluminum ppm <1 --- --- ---Chromium ppm 2 --- --- ---Molybdenum ppm 15 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titanium ppm 0 --- --- ---Silver ppm <1 --- --- ---Manganese ppm 0 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 152 --- --- ---Magnesium ppm 48 --- --- ---Zinc ppm 448 --- --- ---Phosphorus ppm 380 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 18 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: STR520TRO [WCAMIS] 02444040 (Generated: 09/19/2023 16:59:53) Rev: 1 Contact/Location: Sebastien Rocheleau - STR520TRO
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L110H 631476\Hydraulic System [VCP298119] 09 Sep 2021 @ 8150.0 hrs

