
[[329492]] VOLVO EC350EL 314444 - COOLANT

Sample No: VCP347034
Oil Type: VOLVO COOLANT VCS (YELLOW)
Job No: 329492

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnosis
Vidangez le système et remplissezavec un prémélange 50/50 de liquidede refroidissement recommandé parle fabricant.Les concentrations detous les métaux sont normalesindiquant qu’il n’y a pas de corrosiondans le système de refroidissement.La dureté est élevée. Une duretéélevée peut permettre la formationde tartre qui réduira l`efficacité dusystème de refroidissement Le niveaude pH de ce fluide est dans les limitesacceptables. La réserve d`alcalinité dece fluide est acceptable.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5422035Signed: Kevin MarsonReport Date: 27 Jun 2022
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02497075 (Generated: 09/20/2023 14:31:36) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP347034 --- --- ---Sample Date 23 Jun 2022 --- --- ---Machine Hours 8 --- --- ---Sample Status ABNORMAL --- --- ---
 COOLANT CONDITIONBoron ppm 10 --- --- ---Phosphorus ppm 17 --- --- ---Sodium ppm 2154 --- --- ---Potassium ppm 65 --- --- ---Silicon ppm 2 --- --- ---pH Scale 0-14 8.11 --- --- ---Reserve Alkalinity Scale 0-20 2.9 --- --- ---Molybdenum ppm 1 --- --- ---Nitrites ppm 440 --- --- ---Percentage Glycol % 46.1 --- --- ---Freezing Point °C -26 --- --- ---
 CONTAMINATIONMagnesium ppm 5 --- --- ---Calcium ppm 24 --- --- ---Coolant Appearance Clear --- --- ---Coolant Color Yellow --- --- ---Sand/Dirt scalar NONE --- --- ---Debris scalar NONE --- --- ---Precipitate scalar NONE --- --- ---Silt scalar NONE --- --- ---
 CORROSIONIron ppm <1 --- --- ---Aluminum ppm 2 --- --- ---Copper ppm 2 --- --- ---Lead ppm 1 --- --- ---Tin ppm <1 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02497075 (Generated: 09/20/2023 14:31:39) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO EC350EL 314444\Coolant [VCP347034] 23 Jun 2022 @ 8.0 hrs

