
[[329628]] VOLVO L150H 5487 - DIESEL FUEL

Sample No: VCP335051
Oil Type: No.2 DIESEL FUEL (ULTRALOW SULPHUR)
Job No: 329628

STRONGCO EQUIPMENT5200 BOUL ST JOSEPHTROIS RIVIERE, QCCA  G8Z 4L8Contact: Sebastien Rocheleausrocheleau@strongco.comT: (855)840-0828F: (819)840-0829
Diagnosis
Il s`agit du relevé de base del`échantillon soumis. Nous vousrecommandons de vérifier tous lesendroits par lesquels descontaminants peuvent pénétrer dansle système. Nous vousrecommandons de vidanger lecarburant de ce composant si vousne l`avez pas déjà fait. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation.{sans objet}Concentration élevée d`eau dans lecarburant. Présence d’eau libre.Teneur en urée est élevée @30.8%. lecarburant ne peut plus être utiliséeen raison de la présence decontaminants.

Depot: STR520TROUnique No: 5424268Signed: Kevin MarsonReport Date: 25 Jul 2022
Report Id: STR520TRO [WCAMIS] 02499308 (Generated: 09/19/2023 16:52:08) Rev: 1 Contact/Location: Sebastien Rocheleau - STR520TRO

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP335051 --- --- ---Sample Date 23 Jun 2022 --- --- ---Machine Hours 10793 --- --- ---Sample Status SEVERE --- --- ---
 FUEL CONDITIONSulfur ppm 10 --- --- ---Visc @ 40°C cSt 2.2 --- --- ---
 CONTAMINATIONWater % 67.73 --- --- ---Bacteria CFU/ml 0 --- --- ---Yeast CFU/ml 0 --- --- ---Mold Colonies NONE --- --- ---Lead ppm 0 --- --- ---Nickel ppm 0 --- --- ---Aluminum ppm 0 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---Silicon ppm 0 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: STR520TRO [WCAMIS] 02499308 (Generated: 09/19/2023 16:52:13) Rev: 1 Contact/Location: Sebastien Rocheleau - STR520TRO
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L150H 5487\Diesel Fuel [VCP335051] 23 Jun 2022 @ 10793.0 hrs

