
VOLVO A25E 73171 - TRANSMISSION (AUTO)

Sample No: VCP352069
Oil Type: NOT GIVEN
Job No:

STRONGCO INC1575  RUE BERSIMISCHICOUTIMI, QCCA  G7K 1G9Contact: Dany Levesquedlevesque@strongco.comT: (418)690-1724F: (418)690-5002
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifierla source de l`infiltration d`eau. Nousvous recommandons de vidanger lefluide de ce composant si vous nel`avez pas déjà fait. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation. Le fluide n’étaitpas spécifié, toutefois, unecomparaison avec d’autres fluidesindiqu que ce fluide est du MineralATF. Veuillez confirmer la viscosité del`huile et veuillez préciser la marquede votre prochain échantillon.Lestaux d`usure de tous les composantssont normaux. Concentration élevéed`eau dans le fluide. Le test de glycolest négatif. le fluide ne peut plus êtreutilisée en raison de la présence decontaminants.

Depot: VOLVO0230Unique No: 5451012Signed: Kevin MarsonReport Date: 15 Sep 2022
Report Id: VOLVO0230 [WCAMIS] 02510042 (Generated: 09/28/2023 15:28:23) Rev: 1 Contact/Location: Dany Levesque - VOLVO0230

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP352069 --- --- ---Sample Date 31 Aug 2022 --- --- ---Machine Hours 0 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed N/A --- --- ---Sample Status SEVERE --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 29.7 --- --- ---
 CONTAMINATIONWater % 3.109 --- --- ---Silicon ppm 7 --- --- ---Sodium ppm 11 --- --- ---Potassium ppm 3 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 60 --- --- ---Copper ppm 93 --- --- ---Lead ppm 5 --- --- ---Tin ppm 6 --- --- ---Aluminum ppm 9 --- --- ---Chromium ppm <1 --- --- ---Molybdenum ppm 2 --- --- ---Nickel ppm 1 --- --- ---Titanium ppm <1 --- --- ---Silver ppm <1 --- --- ---Manganese ppm 2 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 85 --- --- ---Magnesium ppm 8 --- --- ---Zinc ppm 196 --- --- ---Phosphorus ppm 197 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 78 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0230 [WCAMIS] 02510042 (Generated: 09/28/2023 15:28:27) Rev: 1 Contact/Location: Dany Levesque - VOLVO0230
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO A25E 73171\Transmission (Auto) [VCP352069] 31 Aug 2022 @ .0 hrs

