
[[356116]] VOLVO A25C 70309 - HYDRAULIC SYSTEM

Sample No: VCP298160
Oil Type: VOLVO SUPER HYDRAULIC OIL 46
Job No: 356116

STRONGCO EQUIPMENT5200 BOUL ST JOSEPHTROIS RIVIERE, QCCA  G8Z 4L8Contact: Sebastien Rocheleausrocheleau@strongco.comT: (855)840-0828F: (819)840-0829
Diagnosis
Vérifier les scelles et/ou les filterspour des points d’entrée descontaminants. Nous vousrecommandons de vérifier la sourcede l`infiltration d`eau. Nous vousrecommandons de vidanger l`huilede ce composant si vous ne l`avezpas déjà fait. Nous recommandons leremplacement des filtres de cecomposant. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation.Les taux d`usurede tous les composants sontnormaux. Il y a une légère quantitéde limon (particules de 4 à 14microns) dans l`huile. Concentrationmodérée d`eau dans l`huile. Présenced’eau libre. Le résidu blanc présentdans l`échantillon est un précipité desadditifs de l`huile. La viscosité del`huile est inférieure à la viscositétype, ce qui pourrait indiquer l`ajoutd`un grade d`huile plus léger. l`huilene peut plus être utilisée en raison dela présence de contaminants.

Depot: STR520TROUnique No: 5538808Signed: Kevin MarsonReport Date: 01 Mar 2023
Report Id: STR520TRO [WCAMIS] 02541803 (Generated: 09/19/2023 16:57:27) Rev: 1 Contact/Location: Sebastien Rocheleau - STR520TRO

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP298160 --- --- ---Sample Date 22 Feb 2023 --- --- ---Machine Hours 15752 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Not Changd --- --- ---Sample Status ABNORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 37.8 --- --- ---
 CONTAMINATIONParticles >4µm 32371 --- --- ---Particles >6µm 5131 --- --- ---Particles >14µm 241 --- --- ---ISO 4406:1999 (c) 22/20/15 --- --- ---Silicon ppm 13 --- --- ---Sodium ppm 5 --- --- ---Potassium ppm 2 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 10 --- --- ---Copper ppm 13 --- --- ---Lead ppm 1 --- --- ---Tin ppm <1 --- --- ---Aluminum ppm 4 --- --- ---Chromium ppm 1 --- --- ---Molybdenum ppm 2 --- --- ---Nickel ppm 0 --- --- ---Titanium ppm <1 --- --- ---Silver ppm <1 --- --- ---Manganese ppm <1 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 1943 --- --- ---Magnesium ppm 16 --- --- ---Zinc ppm 1013 --- --- ---Phosphorus ppm 911 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 28 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: STR520TRO [WCAMIS] 02541803 (Generated: 09/19/2023 16:57:30) Rev: 1 Contact/Location: Sebastien Rocheleau - STR520TRO
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO A25C 70309\Hydraulic System [VCP298160] 22 Feb 2023 @ 15752.0 hrs

