
VOLVO A30F 82206 - HYDRAULIC SYSTEM

Sample No: VCP352001
Oil Type: VOLVO SUPER HYDRAULIC OIL 46
Job No:

STRONGCO INC1575  RUE BERSIMISCHICOUTIMI, QCCA  G7K 1G9Contact: Mario Tremblaymtremblay@strongco.comT: (418)690-1724F: (418)690-5002
Diagnosis
Nous recommandons leremplacement des filtres de cecomposant. Échantillonner denouveau l'équipement au prochainintervalle de vidange afin d'ensurveiller la condition.Les tauxd'usure de tous les composants sontnormaux. Il y a une légère quantitéde limon (particules de 4 à 14microns) dans l'huile. L'état de l'huileest acceptable pour la durée deservice.

Depot: VOLVO0230Unique No: 5541340Signed: Wes DavisReport Date: 13 Mar 2023
Report Id: VOLVO0230 [WCAMIS] 02544335 (Generated: 09/28/2023 15:26:35) Rev: 1 Contact/Location: Mario Tremblay - VOLVO0230

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP352001 --- --- ---Sample Date 27 Feb 2023 --- --- ---Machine Hours 8004 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Not Changd --- --- ---Sample Status ATTENTION --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 44.3 --- --- ---
 CONTAMINATIONParticles >4µm 71554 --- --- ---Particles >6µm 8163 --- --- ---Particles >14µm 131 --- --- ---ISO 4406:1999 (c) 23/20/14 --- --- ---Silicon ppm 6 --- --- ---Sodium ppm 2 --- --- ---Potassium ppm <1 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 20 --- --- ---Copper ppm 4 --- --- ---Lead ppm 6 --- --- ---Tin ppm <1 --- --- ---Aluminum ppm 1 --- --- ---Chromium ppm <1 --- --- ---Molybdenum ppm <1 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titanium ppm <1 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm <1 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 206 --- --- ---Magnesium ppm 5 --- --- ---Zinc ppm 467 --- --- ---Phosphorus ppm 414 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 7 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0230 [WCAMIS] 02544335 (Generated: 09/28/2023 15:26:38) Rev: 1 Contact/Location: Mario Tremblay - VOLVO0230
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO A30F 82206\Hydraulic System [VCP352001] 27 Feb 2023 @ 8004.0 hrs

