
[SAMI-SALLE [360081]] VOLVO 380EL 314602 - HYDRAULIC SYSTEM

Sample No: VCP381723
Oil Type: PANOLIN HLP SYNTH 46
Job No: 360081

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifiertous les endroits par lesquels descontaminants peuvent pénétrer dansle système. Nous vousrecommandons de remplacer le filtreet d`utiliser un système de filtragehors-ligne afin d`améliorer lapropreté du fluide. Le reniflard d`airdoit être réparé. S`il n`est pas classé,nous vous recommandons de leremplacer par un reniflard à airadapté au micron et / ou audessicant. Si évalué, nous vousrecommandons de réparer /remplacer le reniflard. Échantillonnerde nouveau dans 30 à 45 jours afinde contrôler la situation.Les tauxd`usure de tous les composants sontnormaux. Il y a une quantité élevéede matières particulaires (2 à 100 µmde taille) présente dans l`huile. Lecode de propreté du système estbeaucoup plus haut que la limiteacceptable pour votre objectif depropreté ISO 4406. l`huile peutencore servir si la contamination peutêtre réduite à un niveau acceptable.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5567419Signed: Kevin MarsonReport Date: 02 May 2023
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02554404 (Generated: 09/20/2023 14:23:49) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP381723 VCP381721 --- ---Sample Date 14 Apr 2023 14 Apr 2023 --- ---Machine Hours 1329 1329 --- ---Oil Hours 199 199 --- ---Oil Changed Not Changd Not Changd --- ---Sample Status SEVERE NORMAL --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 46.2 46.2 --- ---
 CONTAMINATIONParticles >4µm 114510 2371 --- ---Particles >6µm 45963 354 --- ---Particles >14µm 748 35 --- ---ISO 4406:1999 (c) 24/23/17 18/16/12 --- ---Silicon ppm 2 <1 --- ---Sodium ppm <1 <1 --- ---Potassium ppm <1 <1 --- ---
 WEAR METALSIron ppm 2 <1 --- ---Copper ppm 3 3 --- ---Lead ppm <1 <1 --- ---Tin ppm 0 0 --- ---Aluminum ppm <1 0 --- ---Chromium ppm 0 0 --- ---Molybdenum ppm 0 0 --- ---Nickel ppm 0 <1 --- ---Titanium ppm <1 <1 --- ---Silver ppm 0 0 --- ---Manganese ppm 0 0 --- ---Vanadium ppm 0 0 --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 0 <1 --- ---Magnesium ppm 0 0 --- ---Zinc ppm 54 38 --- ---Phosphorus ppm 1580 1554 --- ---Barium ppm 0 0 --- ---Boron ppm <1 <1 --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02554404 (Generated: 09/20/2023 14:23:53) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO 380EL 314602\Hydraulic System [VCP381723] 14 Apr 2023 @ 1329.0 hrs

