
[[367601]] VOLVO 726B 35977 - BOGIE/CENTER RIGHT FINAL DRIVE

Sample No: VCP391545
Oil Type: NOT GIVEN
Job No: 367601

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Marc Dubemdube@strongco.comT: F: (418)870-1701
Diagnosis
Échantillonner de nouveaul'équipement au prochain intervallede vidange afin d'en surveiller lacondition. Veuillez préciser lamarque, le type et la viscosité del'huile lors de votre prochainéchantillon.Les taux d'usure de tousles composants sont normaux. Il n`y aaucun indice de contamination dansl'huile. L'état de l'huile est acceptablepour la durée de service.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5593485Signed: Wes DavisReport Date: 16 Jun 2023
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02564444 (Generated: 09/20/2023 14:23:20) Rev: 1 Contact/Location: Marc Dube - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP391545 --- --- ---Sample Date 07 Jun 2023 --- --- ---Machine Hours 8850 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed N/A --- --- ---Sample Status NORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 41.0 --- --- ---
 CONTAMINATIONSilicon ppm 33 --- --- ---Sodium ppm 2 --- --- ---Potassium ppm 1 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 241 --- --- ---Copper ppm 5 --- --- ---Lead ppm 1 --- --- ---Tin ppm <1 --- --- ---Aluminum ppm 3 --- --- ---Chromium ppm <1 --- --- ---Molybdenum ppm <1 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titanium ppm <1 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm 2 --- --- ---Vanadium ppm <1 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 4349 --- --- ---Magnesium ppm 14 --- --- ---Zinc ppm 1587 --- --- ---Phosphorus ppm 1443 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 117 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02564444 (Generated: 09/20/2023 14:23:23) Rev: 1 Contact/Location: Marc Dube - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	CHAMPION VOLVO 726B 35977\Bogie/Center Right Final Drive [VCP391545] 07 Jun 2023 @ 8850.0 hrs

