
[RG ST-LAURENT [366681]] VOLVO EC480E 314344 - RIGHT SWING DRIVE

Sample No: VCP392170
Oil Type: VOLVO SUPER HYDRAULIC OIL 46
Job No: 366681

STRONGCO INC1575  RUE BERSIMISCHICOUTIMI, QCCA  G7K 1G9Contact: Dany Levesquedlevesque@strongco.comT: (418)690-1724F: (418)690-5002
Diagnosis
Échantillonner de nouveaul'équipement au prochain intervallede vidange afin d'en surveiller lacondition.Les taux d'usure de tous lescomposants sont normaux. La teneuren eau est négligeable. Il n`y a aucunindice de contamination dans l'huile.L'état de l'huile est acceptable pour ladurée de service.

Depot: VOLVO0230Unique No: 5619961Signed: Wes DavisReport Date: 09 Aug 2023
Report Id: VOLVO0230 [WCAMIS] 02574910 (Generated: 08/10/2023 07:19:58) Rev: 1 Contact/Location: Dany Levesque - VOLVO0230

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP392170 --- --- ---Sample Date 31 Jul 2023 --- --- ---Machine Hours 2469 --- --- ---Oil Hours 2469 --- --- ---Oil Changed Changed --- --- ---Sample Status NORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 43.2 --- --- ---
 CONTAMINATIONSilicon ppm 4 --- --- ---Sodium ppm <1 --- --- ---Potassium ppm <1 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 3 --- --- ---Copper ppm 31 --- --- ---Lead ppm 2 --- --- ---Tin ppm 0 --- --- ---Aluminum ppm <1 --- --- ---Chromium ppm <1 --- --- ---Molybdenum ppm 0 --- --- ---Nickel ppm 0 --- --- ---Titanium ppm 0 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm 0 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 75 --- --- ---Magnesium ppm <1 --- --- ---Zinc ppm 615 --- --- ---Phosphorus ppm 572 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm <1 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0230 [WCAMIS] 02574910 (Generated: 08/10/2023 07:20:00) Rev: 1 Contact/Location: Dany Levesque - VOLVO0230
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO EC480E 314344\Right Swing Drive [VCP392170] 31 Jul 2023 @ 2469.0 hrs

