
[DAMABOIS CAP-CHAT [377588]] VOLVO L90C 62182 - DIESEL ENGINE

Sample No: VCP391605
Oil Type: VOLVO ULTRA DIESEL ENGINE OIL 15W40 VDS-3
Job No: 377588

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Marc Dubemdube@strongco.comT: F: (418)870-1701
Diagnosis
Nous avons pris note que la vidanged`huile a été effectuée au moment del`échantillonnage.Les taux d`usure detous les composants sont normaux. Ily a indication d’une présenceanormale de sulfatation. La teneur encarburant est négligeable. Légèreconcentration de carbone/suie dansl`huile. l`huile ne peut plus êtreutilisée en raison de la présence decontaminants.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5645892Signed: Bill QuesnelReport Date: 26 Sep 2023
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02584827 (Generated: 09/27/2023 08:20:24) Rev: 1 Contact/Location: Marc Dube - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP391605 --- --- ---Sample Date 14 Sep 2023 --- --- ---Machine Hours 18895 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Changed --- --- ---Sample Status ABNORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 100°C cSt 15.7 --- --- ---Oxidation (PA) % 96 --- --- ---
 CONTAMINATIONSoot % % 3.2 --- --- ---Nitration (PA) % 108 --- --- ---Sulfation (PA) % 90 --- --- ---Glycol % NEG --- --- ---Fuel % 0.8 --- --- ---Silicon ppm 9 --- --- ---Sodium ppm 6 --- --- ---Potassium ppm 4 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 100 --- --- ---Copper ppm 5 --- --- ---Lead ppm 8 --- --- ---Tin ppm 2 --- --- ---Aluminum ppm 5 --- --- ---Chromium ppm 2 --- --- ---Molybdenum ppm 91 --- --- ---Nickel ppm 3 --- --- ---Titanium ppm 0 --- --- ---Silver ppm <1 --- --- ---Manganese ppm <1 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 1834 --- --- ---Magnesium ppm 409 --- --- ---Zinc ppm 1312 --- --- ---Phosphorus ppm 1063 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 156 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02584827 (Generated: 09/27/2023 08:20:27) Rev: 1 Contact/Location: Marc Dube - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L90C 62182\Diesel Engine [VCP391605] 14 Sep 2023 @ 18895.0 hrs

