
20-14 - DIESEL ENGINE

Sample No: VCP381774
Oil Type: TOTAL FINA RUBIA TIR 7900 15W40
Job No:

TESSIER LTEE.4 RUE LAVALEEBAIE COMEAU, QCCA  G4Z 1L4Contact: Amyot Jean-Pierrejean.pierre.amyot@tessier.desgagnes.comT: (418)296-2423F: (418)296-3771
Diagnosis
Nous avons pris note que l`huile a étévidangée et le filtre remplacé aumoment de l`échantillonnage. Nousvous recommandons d`échantillonnerde nouveau dès que possible afin decontrôler la situation.Le taux deplomb est marginal. Les taux d`usurede tous les autres composants sontnormaux. Elevated aluminum (Al)and/or lead (Pb) and potassium (K)levels in your metals analysis arelikely a result of solder flux releaseinto the lubricant and is common onnew equipment/components. Il n`y aaucun indice de contamination dansl`huile. L`état de l`huile est acceptablepour la durée de service.

Depot: TESBAIUnique No: 5667919Signed: Kevin MarsonReport Date: 23 Oct 2023
Report Id: TESBAI [WCAMIS] 02590840 (Generated: 10/23/2023 14:56:40) Rev: 1 Contact/Location: Amyot Jean-Pierre - TESBAI

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP381774 VCP335034 VCP335236 ---Sample Date 24 Aug 2023 07 Jul 2022 07 Feb 2022 ---Machine Hours 0 492102 464800 ---Oil Hours 0 0 0 ---Oil Changed Changed Changed Changed ---Sample Status ATTENTION NORMAL NORMAL ---
 OIL CONDITIONVisc @ 100°C cSt 13.4 14.0 14.6 ---Oxidation (PA) % 99 65 37 ---
 CONTAMINATIONSoot % % 0 0 0 ---Nitration (PA) % 91 82 40 ---Sulfation (PA) % 83 58 43 ---Glycol % NEG NEG NEG ---Fuel % <1.0 <1.0 <1.0 ---Silicon ppm 14 13 8 ---Sodium ppm 9 9 5 ---Potassium ppm 48 3 1 ---
 WEAR METALSIron ppm 38 7 29 ---Copper ppm 4 1 2 ---Lead ppm 32 1 6 ---Tin ppm 2 <1 <1 ---Aluminum ppm 20 4 3 ---Chromium ppm 5 1 <1 ---Molybdenum ppm 93 78 93 ---Nickel ppm <1 0 <1 ---Titanium ppm 0 <1 0 ---Silver ppm <1 0 0 ---Manganese ppm <1 <1 <1 ---Vanadium ppm 0 0 0 ---
 ADDITIVESCalcium ppm 2306 2265 2250 ---Magnesium ppm 148 21 492 ---Zinc ppm 1338 1223 1508 ---Phosphorus ppm 1107 1036 1295 ---Barium ppm <1 0 0 ---Boron ppm 19 48 48 ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: TESBAI [WCAMIS] 02590840 (Generated: 10/23/2023 14:56:43) Rev: 1 Contact/Location: Amyot Jean-Pierre - TESBAI
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	KENWORK 20-14\Diesel Engine [VCP381774] 24 Aug 2023 @ .0 hrs

