
[BETON PROVINCIAL [382133]] VOLVO L90F 69039 - HYDRAULIC SYSTEM

Sample No: VCP353351
Oil Type: NOT GIVEN
Job No: 382133

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Marc Dubemdube@strongco.comT: F: (418)870-1701
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifiertous les endroits par lesquels descontaminants peuvent pénétrer dansle système. Nous vousrecommandons de remplacer le filtreet d`utiliser un système de filtragehors-ligne afin d`améliorer lapropreté du fluide. Le reniflard d`airdoit être réparé. S`il n`est pas classé,nous vous recommandons de leremplacer par un reniflard à airadapté au micron et / ou audessicant. Si évalué, nous vousrecommandons de réparer /remplacer le reniflard. Échantillonnerde nouveau dans 30 à 45 jours afinde contrôler la situation. Veuillezpréciser la marque, le type et laviscosité de l`huile lors de votreprochain échantillon.Les taux d`usurede tous les composants sontnormaux. Il y a une quantité élevéede matières particulaires (2 à 100 µmde taille) présente dans l`huile. l`huilepeut encore servir si la contaminationpeut être réduite à un niveauacceptable.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5669514Signed: Kevin MarsonReport Date: 30 Oct 2023
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02592435 (Generated: 10/30/2023 13:02:34) Rev: 1 Contact/Location: Marc Dube - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP353351 --- --- ---Sample Date 23 Oct 2023 --- --- ---Machine Hours 17925 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Not Changd --- --- ---Sample Status SEVERE --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 37.4 --- --- ---
 CONTAMINATIONParticles >4µm 79356 --- --- ---Particles >6µm 13418 --- --- ---Particles >14µm 575 --- --- ---ISO 4406:1999 (c) 23/21/16 --- --- ---Silicon ppm 16 --- --- ---Sodium ppm 3 --- --- ---Potassium ppm 2 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 18 --- --- ---Copper ppm 5 --- --- ---Lead ppm <1 --- --- ---Tin ppm 0 --- --- ---Aluminum ppm 5 --- --- ---Chromium ppm 5 --- --- ---Molybdenum ppm 4 --- --- ---Nickel ppm 0 --- --- ---Titanium ppm 0 --- --- ---Silver ppm <1 --- --- ---Manganese ppm 0 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 217 --- --- ---Magnesium ppm 62 --- --- ---Zinc ppm 495 --- --- ---Phosphorus ppm 405 --- --- ---Barium ppm <1 --- --- ---Boron ppm 9 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02592435 (Generated: 10/30/2023 13:02:37) Rev: 1 Contact/Location: Marc Dube - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L90F 69039\Hydraulic System [VCP353351] 23 Oct 2023 @ 17925.0 hrs

