
[[8000387127]] KONE CRANE M11924 - HYDRAULIC SYSTEM

Sample No: VCP392414
Oil Type: VOLVO SUPER HYDRAULIC OIL 46
Job No: 8000387127

Solurail Logistique Inc25 Rue Roland-MasséVal-d`Or, QCCA  J9P 0E3Contact: Service Manager
T: F: 
Diagnosis
Vérifier les scelles et/ou les filterspour des points d’entrée descontaminants. Le reniflard d`air doitêtre réparé. S`il n`est pas classé, nousvous recommandons de le remplacerpar un reniflard à air adapté aumicron et / ou au dessicant. Si évalué,nous vous recommandons de réparer/ remplacer le reniflard. Nousrecommandons le remplacement desfiltres de ce composant. Confirm thesource of the lubricant being utilizedfor top-up/fill. Échantillonner denouveau dans 30 à 45 jours afin decontrôler la situation. Le fluide étaitspécifié comme VOLVO SUPERHYDRAULIC OIL 46, toutefois, unecomparaison avec d’autres fluidesindiqu que ce fluide est du ISO 68AW Hydraulic Oil. Veuillez confirmerla viscosité de l`huile et veuillezpréciser la marque de votre prochainéchantillon.Les taux d`usure de tousles composants sont normaux. Il y aune grande quantité de limon(particules de 4 à 14 microns) dansl`huile. La viscosité de l’échantillon sesitue dans la portée de l’ISO 68; nousvous conseillons de vérifier. Ceci, enplus des niveaux d`additifs, indiqueque la marque ou le type d`huile necorrespond pas à ce qui a été signalé.

Depot: SOLVALUnique No: 5694685Signed: Kevin MarsonReport Date: 08 Dec 2023
Report Id: SOLVAL [WCAMIS] 02601600 (Generated: 12/08/2023 14:42:30) Rev: 1 Contact/Location: Service Manager - SOLVAL

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP392414 --- --- ---Sample Date 02 Dec 2023 --- --- ---Machine Hours 2855 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Not Changd --- --- ---Sample Status SEVERE --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 63.8 --- --- ---
 CONTAMINATIONWater % NEG --- --- ---Particles >4µm 55749 --- --- ---Particles >6µm 18257 --- --- ---Particles >14µm 499 --- --- ---ISO 4406:1999 (c) 23/21/16 --- --- ---Silicon ppm 3 --- --- ---Sodium ppm <1 --- --- ---Potassium ppm <1 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 2 --- --- ---Copper ppm 2 --- --- ---Lead ppm <1 --- --- ---Tin ppm 0 --- --- ---Aluminum ppm <1 --- --- ---Chromium ppm <1 --- --- ---Molybdenum ppm 0 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titanium ppm 0 --- --- ---Silver ppm <1 --- --- ---Manganese ppm 0 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 64 --- --- ---Magnesium ppm 14 --- --- ---Zinc ppm 428 --- --- ---Phosphorus ppm 328 --- --- ---Barium ppm <1 --- --- ---Boron ppm 1 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: SOLVAL [WCAMIS] 02601600 (Generated: 12/08/2023 14:42:33) Rev: 1 Contact/Location: Service Manager - SOLVAL
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	KONE CRANE KONE CRANE M11924\Hydraulic System [VCP392414] 02 Dec 2023 @ 2855.0 hrs

