
[QSL [387404]] VOLVO L260H 1073 - DIESEL ENGINE

Sample No: VCP394216
Oil Type: NOT GIVEN
Job No: 387404

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnosis
Nous avons pris note que la vidanged`huile a été effectuée au moment del`échantillonnage. Échantillonner denouveau l`équipement au prochainintervalle de vidange afin d`ensurveiller la condition. Aucune autremesure corrective n`estrecommandée pour l`instant. Lefluide n’était pas spécifié, toutefois,une comparaison avec d’autresfluides indiqu que ce fluide est duSAE 40 Diesel Engine Oil. Veuillezconfirmer la viscosité de l`huile etveuillez préciser la marque de votreprochain échantillon.Les taux d`usurede tous les composants sontnormaux. Légère dilution decarburant dans l`huile. Aucun autrecontaminant n`a été détecté dansl`huile. L`état de l`huile est acceptablepour la durée de service.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5695317Signed: Kevin MarsonReport Date: 12 Dec 2023
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02602232 (Generated: 12/14/2023 07:44:59) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP394216 --- --- ---Sample Date 05 Dec 2023 --- --- ---Machine Hours 5672 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Changed --- --- ---Sample Status NORMAL --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 100°C cSt 12.7 --- --- ---Oxidation (PA) % 63 --- --- ---
 CONTAMINATIONWater % NEG --- --- ---Soot % % 0 --- --- ---Nitration (PA) % 54 --- --- ---Sulfation (PA) % 62 --- --- ---Glycol % NEG --- --- ---Fuel % 1.4 --- --- ---Silicon ppm 8 --- --- ---Sodium ppm 3 --- --- ---Potassium ppm <1 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 6 --- --- ---Copper ppm 1 --- --- ---Lead ppm <1 --- --- ---Tin ppm 0 --- --- ---Aluminum ppm 4 --- --- ---Chromium ppm 0 --- --- ---Molybdenum ppm 120 --- --- ---Nickel ppm 1 --- --- ---Titanium ppm 0 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm 0 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 1480 --- --- ---Magnesium ppm 621 --- --- ---Zinc ppm 778 --- --- ---Phosphorus ppm 663 --- --- ---Barium ppm <1 --- --- ---Boron ppm 235 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02602232 (Generated: 12/14/2023 07:45:16) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L260H 1073\Diesel Engine [VCP394216] 05 Dec 2023 @ 5672.0 hrs

