
[RAYMOND DENIS [388270]] VOLVO EC200E 314297 - DIESEL ENGINE

Sample No: VCP392805
Oil Type: VOLVO ULTRA DIESEL ENGINE OIL 15W40 VDS-3
Job No: 388270

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifierla source de la fuite de fluide derefroidissement. Nous vousrecommandons de vidanger l`huilede ce composant si vous ne l`avezpas déjà fait. Nous vousrecommandons de rincercomplètement le composant avantde le remplir l`huile. Confirm thesource of the lubricant being utilizedfor top-up/fill. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation.Usure de piston.Le test de glycol est positif.Concentration élevée de glycol dansl`huile. Concentration modérée d`eaudans l`huile. Les niveaux d`additifsindiquent l`ajout d`une autre marqueou d`un autre type d`huile. l`huilen’est plus en état de service en raisond’une usure anomale et/ou sévère.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5695811Signed: Kevin MarsonReport Date: 14 Dec 2023
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02602726 (Generated: 12/14/2023 12:52:04) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP392805 --- --- ---Sample Date 08 Dec 2023 --- --- ---Machine Hours 3445 --- --- ---Oil Hours 500 --- --- ---Oil Changed Not Changd --- --- ---Sample Status SEVERE --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 100°C cSt 73.4 --- --- ---Oxidation (PA) % 126 --- --- ---
 CONTAMINATIONWater % NEG --- --- ---Soot % % 0.9 --- --- ---Nitration (PA) % 368 --- --- ---Sulfation (PA) % 0 --- --- ---Glycol % >.70 --- --- ---Fuel % <1.0 --- --- ---Silicon ppm 17 --- --- ---Sodium ppm 3850 --- --- ---Potassium ppm 145 --- --- ---
 WEAR METALSIron ppm 43 --- --- ---Copper ppm 9 --- --- ---Lead ppm 2 --- --- ---Tin ppm <1 --- --- ---Aluminum ppm 12 --- --- ---Chromium ppm 3 --- --- ---Molybdenum ppm 42 --- --- ---Nickel ppm 2 --- --- ---Titanium ppm 0 --- --- ---Silver ppm <1 --- --- ---Manganese ppm 1 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 641 --- --- ---Magnesium ppm 624 --- --- ---Zinc ppm 796 --- --- ---Phosphorus ppm 639 --- --- ---Barium ppm <1 --- --- ---Boron ppm 7 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02602726 (Generated: 12/14/2023 12:52:08) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO EC200E 314297\Diesel Engine [VCP392805] 08 Dec 2023 @ 3445.0 hrs

