
[GESTION DIAMANT [389734]] VOLVO A30D 74310 - FRONT AXLE

Sample No: VCP353271
Oil Type: {unknown}
Job No: 389734

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnosis
Nous vous recommandons de vérifierla source de l`infiltration d`eau. Nousvous recommandons de vérifier tousles endroits par lesquels de la saletépeut pénétrer dans le système. Nousvous recommandons de vidangerl`huile de ce composant si vous nel`avez pas déjà fait. Nous vousrecommandons de rincercomplètement le composant avantde le remplir l`huile. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation. Veuillezpréciser la marque, le type et laviscosité de l`huile lors de votreprochain échantillon.Usure desengrenages. Usure de palier et (ou)de douille. Le très haut indice ferreux(PQ) indique la présence d’une usureimportante. Concentration modéréed`eau dans l`huile. Concentrationélevée de saleté dans l`huile. Unegrande quantité de saleté a provoquéune usure abrasive du composant.l`huile n’est plus en état de service enraison d’une usure anomale et/ousévère.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5707716Signed: Kevin MarsonReport Date: 08 Jan 2024
Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02606630 (Generated: 01/08/2024 13:06:20) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP353271 --- --- ---Sample Date 28 Dec 2023 --- --- ---Machine Hours 22896 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed Not Changd --- --- ---Sample Status SEVERE --- --- ---
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 167 --- --- ---
 CONTAMINATIONWater % 0.303 --- --- ---Silicon ppm 1288 --- --- ---Sodium ppm 65 --- --- ---Potassium ppm 81 --- --- ---
 WEAR METALSPQ 3393 --- --- ---Iron ppm 4386 --- --- ---Copper ppm 284 --- --- ---Lead ppm 6 --- --- ---Tin ppm 15 --- --- ---Aluminum ppm 251 --- --- ---Chromium ppm 52 --- --- ---Molybdenum ppm 2 --- --- ---Nickel ppm 35 --- --- ---Titanium ppm 22 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm 41 --- --- ---Vanadium ppm <1 --- --- ---
 ADDITIVESCalcium ppm 2450 --- --- ---Magnesium ppm 267 --- --- ---Zinc ppm 21 --- --- ---Phosphorus ppm 567 --- --- ---Barium ppm 8 --- --- ---Boron ppm 51 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: VOLVO0228 [WCAMIS] 02606630 (Generated: 01/08/2024 13:06:23) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO A30D 74310\Front Axle [VCP353271] 28 Dec 2023 @ 22896.0 hrs

