
VOLVO L90E 66398 - HYDRAULIC SYSTEM

Sample No: VCP335048
Oil Type: SHELL TELLUS S2 VX 46
Job No:

EXCAVATION MCBM INC1383 ROUTE 122ST-EDMOND- DE-GRANTHAM, QCCA  J0C 1K0Contact: Denis Foeguesdenis.forgues@mcbm.caT: (819)395-2015F: 
Diagnosis
Échantillonner de nouveaul'équipement au prochain intervallede vidange afin d'en surveiller lacondition.Les taux d'usure de tous lescomposants sont normaux. Lapropreté du système est acceptablepour votre objectif de propreté ISO4406. La propreté du système et dufluide est acceptable. L'état de l'huileest acceptable pour la durée deservice.

Depot: EXC138STEUnique No: 5747162Signed: Wes DavisReport Date: 15 Mar 2024
Report Id: EXC138STE [WCAMIS] 02622043 (Generated: 03/15/2024 16:17:59) Rev: 1 Contact/Location: Denis Foegues - EXC138STE

 SAMPLE INFORMATIONSample Number VCP335048 VCP272813 VCP212561 VCP209406Sample Date 18 Jan 2024 09 Dec 2021 15 Sep 2020 31 Jul 2019Machine Hours 22392 20741 19635 13317Oil Hours 2750 1100 4000 3000Oil Changed Not Changd Not Changd Changed Not ChangdSample Status NORMAL ABNORMAL ABNORMAL NORMAL
 OIL CONDITIONVisc @ 40°C cSt 43.9 44.3 43.8 44.0
 CONTAMINATIONWater % NEG NEG NEG NEGParticles >4µm 5070 13608 109000 17077Particles >6µm 188 1889 14820 478Particles >14µm 4 166 233 20ISO 4406:1999 (c) 20/15/9 21/18/15 24/21/15 21/16/11Silicon ppm 1 <1 4 4Sodium ppm <1 <1 0 0Potassium ppm <1 <1 <1 <1
 WEAR METALSIron ppm 4 2 6 5Copper ppm 2 1 2 1Lead ppm <1 0 0 0Tin ppm 0 0 0 0Aluminum ppm <1 <1 2 2Chromium ppm 3 <1 <1 <1Molybdenum ppm 0 0 <1 <1Nickel ppm <1 0 <1 <1Titanium ppm 0 0 <1 <1Silver ppm 0 0 0 0Manganese ppm 0 0 <1 <1Vanadium ppm 0 0 0 0
 ADDITIVESCalcium ppm 74 79 400 433Magnesium ppm 13 <1 4 5Zinc ppm 338 346 430 441Phosphorus ppm 292 294 352 353Barium ppm 0 0 <1 0Boron ppm <1 1 3 3

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: EXC138STE [WCAMIS] 02622043 (Generated: 03/15/2024 16:18:01) Rev: 1 Contact/Location: Denis Foegues - EXC138STE
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L90E 66398\Hydraulic System [VCP335048] 18 Jan 2024 @ 22392.0 hrs

