
[SACOPAN [169296]] VOLVO L90H 624150 - COOLANT

Sample No: VCP209046
Oil Type: VOLVO COOLANT VCS (YELLOW)
Job No: 169296

STRONGCO INC1575  RUE BERSIMISCHICOUTIMI, QCCA  G7K 1G9Contact: Dany Levesquedlevesque@strongco.comT: (418)690-1724F: (418)690-5002
Diagnostic
Nous recommandons la vidange dusystème et le remplissage avec unmélange 50/50 d’antigel longuedurée et d’eau. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation.Laconcentration des métaux est élevéeindiquant la présence de corrosiondans le système. Il n`y a aucun indicede contamination dans le l`agent derefroidissement. Le niveau de pH dece fluide est dans les limitesacceptables. La réserve d`alcalinité dece fluide est acceptable.

Depot: VOLVO0230Unique No: 4758500Signed: Bill QuesnelReport Date: 05 Oct 2018
ID du rapport: VOLVO0230 [WCAMIS] 02243334 (Generated: 06/14/2024 07:40:58) Rev: 1 Contact/Location: Dany Levesque - VOLVO0230

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP209046 --- --- ---Date d'échant. 25 Sep 2018 --- --- ---Heures de la Machine 1520 --- --- ---Statut de l'echant. SEVERE --- --- ---
 ÉTAT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENTBore ppm 5 --- --- ---Phosphore ppm 2 --- --- ---Sodium ppm 2616 --- --- ---Potassium ppm 105 --- --- ---Silicium ppm <1 --- --- ---pH Scale 0-14 7.12 --- --- ---Réserve d'alcalinité Scale 0-20 3.5 --- --- ---Molybdène ppm 0 --- --- ---Nitrites ppm 280 --- --- ---Pourcentage de glycol % 50.0 --- --- ---Point de congélation °C -37 --- --- ---
 CONTAMINATIONMagnésium ppm <1 --- --- ---Calcium ppm 17 --- --- ---Apparence du liquide de refroidissement Clear --- --- ---Couleur du liquide de refroidissement Yellow --- --- ---Saleté scalar NONE --- --- ---Débris scalar NONE --- --- ---Précipié scalar NONE --- --- ---Limon scalar NONE --- --- ---
 CORROSIONFer ppm 0 --- --- ---Aluminium ppm 0 --- --- ---Cuivre ppm 16 --- --- ---Plomb ppm 0 --- --- ---Étain ppm 0 --- --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: VOLVO0230 [WCAMIS] 02243334 (Generated: 06/14/2024 07:41:00) Rev: 1 Contact/Location: Dany Levesque - VOLVO0230
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L90H 624150\Coolant [VCP209046] 25 Sep 2018 @ 1520.0 hrs

