
[[370672]] VOLVO L70C 15096 - REAR AXLE

Sample No: VCP391702
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 370672

STRONGCO EQUIPMENT5200 BOUL ST JOSEPHTROIS RIVIERE, QCCA  G8Z 4L8Contact: Alain Gauthieragauthier@strongco.comT: F: (819)840-0829
Diagnostic
Échantillonner de nouveaul'équipement au prochain intervallede vidange afin d'en surveiller lacondition.Les taux d'usure de tous lescomposants sont normaux. Il n`y aaucun indice de contamination dansl'huile. L'état de l'huile est acceptablepour la durée de service.

Depot: STR520TROUnique No: 5607763Signed: Wes DavisReport Date: 18 Jul 2023
ID du rapport: STR520TRO [WCAMIS] 02570717 (Generated: 07/18/2023 15:18:52) Rev: 1 Contact/Location: Alain Gauthier - STR520TRO

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP391702 --- --- ---Date d'échant. 07 Jul 2023 --- --- ---Heures de la Machine 11151 --- --- ---Heures de l'huile 0 --- --- ---Huile changée Not Changd --- --- ---Statut de l'echant. NORMAL --- --- ---
 ÉTAT D'HUILEVisc 40°C cSt 47.6 --- --- ---
 CONTAMINATIONSilicium ppm 40 --- --- ---Sodium ppm 15 --- --- ---Potassium ppm 4 --- --- ---
 MéTAUX D'USUREFer ppm 178 --- --- ---Cuivre ppm 23 --- --- ---Plomb ppm 7 --- --- ---Étain ppm 1 --- --- ---Aluminium ppm 6 --- --- ---Chrome ppm 2 --- --- ---Molybdène ppm <1 --- --- ---Nickel ppm 2 --- --- ---Titane ppm <1 --- --- ---Argent ppm 0 --- --- ---Manganèse ppm 2 --- --- ---Vanadium ppm <1 --- --- ---
 ADDITIFSCalcium ppm 3680 --- --- ---Magnésium ppm 16 --- --- ---Zinc ppm 1506 --- --- ---Phosphore ppm 1311 --- --- ---Baryum ppm 0 --- --- ---Bore ppm 105 --- --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: STR520TRO [WCAMIS] 02570717 (Generated: 07/18/2023 15:18:54) Rev: 1 Contact/Location: Alain Gauthier - STR520TRO
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L70C 15096\Rear Axle [VCP391702] 07 Jul 2023 @ 11151.0 hrs

