
[PREMIER TECH] VOLVO L60H 621538 - DIESEL EXHAUST FLUID (DEF)

Sample No: VCP174506
Oil Type: AdBlue (DEF)
Job No:

STRONGCO INC. - BAIE COMEAU2107 AVENUE DU LABRADORBAIE  COMEAU, QCCA  G4Z 3B9Contact: Mario Tremblaymtremblay@strongco.comT: (418)690-1724F: (418)690-5002
Diagnostic
Fluid ne répond pas aux exigencesISO 22241-2 . Contactez votrefournisseur. Recommandez devidanger le fluide d`échappementdiesel si ce n`est pas déjà fait et derincer avec un nettoyant avant deremplir avec le fluide d`échappementdiesel. L’apparence n’est pasacceptable Teneur en urée est faible .le fluide d`échappement diesel nepeut plus être utilisée.

Depot: VOLVO4593Unique No: 5620583Signed: Kevin MarsonReport Date: 16 Aug 2023
ID du rapport: VOLVO4593 [WCAMIS] 02575532 (Generated: 08/16/2023 08:36:20) Rev: 1 Contact/Location: Mario Tremblay - VOLVO4593

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP174506 --- --- ---Date d'échant. 07 Aug 2023 --- --- ---Heures de la Machine 9210 --- --- ---Heures de l'huile 0 --- --- ---Huile changée N/A --- --- ---Statut de l'echant. SEVERE --- --- ---
 CONTAMINATIONHydrocarbure scalar NONE --- --- ---
 ÉTAT DU DEF

Contenu en urée % 31.5 --- --- ---Densité à 20°C g/cm3 1.0810 --- --- ---Indice de réfraction 1.3811 --- --- ---Apparence scalar Cloudy --- --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

Sample Color & Clarity

ID du rapport: VOLVO4593 [WCAMIS] 02575532 (Generated: 08/16/2023 08:36:21) Rev: 1 Contact/Location: Mario Tremblay - VOLVO4593
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L60H 621538\Diesel Exhaust Fluid (DEF) [VCP174506] 07 Aug 2023 @ 9210.0 hrs

