
[RSM [376667]] VOLVO A30G 752845 - FRONT AXLE

Sample No: VCP392426
Oil Type: VOLVO PREMIUM GEAR OIL 80W-90 GL-5
Job No: 376667

STRONGCO INC1575  RUE BERSIMISCHICOUTIMI, QCCA  G7K 1G9Contact: Dany Levesquedlevesque@strongco.comT: (418)690-1724F: (418)690-5002
Diagnostic
Confirm the source of the lubricantbeing utilized for top-up/fill.Échantillonner de nouveaul`équipement au prochain intervallede vidange afin d`en surveiller lacondition.Les taux d`usure de tous lescomposants sont normaux. Il n`y aaucun indice de contamination dansl`huile. La viscosité de l’échantillon sesitue dans la portée de l’SAE 80; nousvous conseillons de vérifier. Ceci, enplus des niveaux d`additifs, indiqueque la marque ou le type d`huile necorrespond pas à ce qui a été signalé.L`état de l`huile est acceptable pourla durée de service.

Depot: VOLVO0230Unique No: 5633818Signed: Kevin MarsonReport Date: 07 Sep 2023
ID du rapport: VOLVO0230 [WCAMIS] 02580758 (Generated: 09/07/2023 09:39:46) Rev: 1 Contact/Location: Dany Levesque - VOLVO0230

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP392426 --- --- ---Date d'échant. 01 Sep 2023 --- --- ---Heures de la Machine 592 --- --- ---Heures de l'huile 0 --- --- ---Huile changée Changed --- --- ---Statut de l'echant. NORMAL --- --- ---
 ÉTAT D'HUILEVisc 40°C cSt 86.2 --- --- ---
 CONTAMINATIONSilicium ppm 4 --- --- ---Sodium ppm 2 --- --- ---Potassium ppm 4 --- --- ---
 MéTAUX D'USUREFer ppm 196 --- --- ---Cuivre ppm 21 --- --- ---Plomb ppm <1 --- --- ---Étain ppm <1 --- --- ---Aluminium ppm <1 --- --- ---Chrome ppm 4 --- --- ---Molybdène ppm 8 --- --- ---Nickel ppm 2 --- --- ---Titane ppm 0 --- --- ---Argent ppm 0 --- --- ---Manganèse ppm 8 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIFSCalcium ppm 1028 --- --- ---Magnésium ppm 3 --- --- ---Zinc ppm 422 --- --- ---Phosphore ppm 1413 --- --- ---Baryum ppm 4 --- --- ---Bore ppm 217 --- --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: VOLVO0230 [WCAMIS] 02580758 (Generated: 09/07/2023 09:39:48) Rev: 1 Contact/Location: Dany Levesque - VOLVO0230
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO A30G 752845\Front Axle [VCP392426] 01 Sep 2023 @ 592.0 hrs

