
[[380225]] VOLVO L90E 67935 - TRANSMISSION (AUTO)

Sample No: VCP394943
Oil Type: VOLVO AT 102
Job No: 380225

STRONGCO EQUIPMENT5200 BOUL ST JOSEPHTROIS RIVIERE, QCCA  G8Z 4L8Contact: Alain Gauthieragauthier@strongco.comT: F: (819)840-0829
Diagnostic
Nous vous recommandons de vérifiertous les endroits par lesquels de lasaleté peut pénétrer dans le système.Nous vous recommandons devidanger le fluide de ce composant sivous ne l`avez pas déjà fait. Nousvous recommandons de rincercomplètement le composant avantde le remplir le fluide. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation.Les taux d`usurede tous les composants sontnormaux. Concentration élevée desaleté dans le fluide. le fluide ne peutplus être utilisée en raison de laprésence de contaminants.

Depot: STR520TROUnique No: 5658029Signed: Kevin MarsonReport Date: 16 Oct 2023
ID du rapport: STR520TRO [WCAMIS] 02588963 (Generated: 10/16/2023 09:14:30) Rev: 1 Contact/Location: Alain Gauthier - STR520TRO

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP394943 --- --- ---Date d'échant. 10 Oct 2023 --- --- ---Heures de la Machine 17816 --- --- ---Heures de l'huile 0 --- --- ---Huile changée Not Changd --- --- ---Statut de l'echant. SEVERE --- --- ---
 ÉTAT D'HUILEVisc 40°C cSt 27.3 --- --- ---
 CONTAMINATIONSilicium ppm 53 --- --- ---Sodium ppm 15 --- --- ---Potassium ppm <1 --- --- ---
 MéTAUX D'USUREFer ppm 8 --- --- ---Cuivre ppm 5 --- --- ---Plomb ppm <1 --- --- ---Étain ppm 0 --- --- ---Aluminium ppm <1 --- --- ---Chrome ppm 0 --- --- ---Molybdène ppm <1 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titane ppm 0 --- --- ---Argent ppm <1 --- --- ---Manganèse ppm 0 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIFSCalcium ppm 89 --- --- ---Magnésium ppm 3 --- --- ---Zinc ppm 42 --- --- ---Phosphore ppm 165 --- --- ---Baryum ppm <1 --- --- ---Bore ppm 54 --- --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: STR520TRO [WCAMIS] 02588963 (Generated: 10/16/2023 09:14:33) Rev: 1 Contact/Location: Alain Gauthier - STR520TRO
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L90E 67935\Transmission (Auto) [VCP394943] 10 Oct 2023 @ 17816.0 hrs

