
[[384278]] VOLVO L350F 1377 - HYDRAULIC SYSTEM

Sample No: VCP381788
Oil Type: NOT GIVEN
Job No: 384278

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Marc Dubemdube@strongco.comT: F: (418)870-1701
Diagnostic
Nous recommandons leremplacement des filtres de cecomposant. Nous vousrecommandons d`échantillonner denouveau dès que possible afin decontrôler la situation. Le fluide n’étaitpas spécifié, toutefois, unecomparaison avec d’autres fluidesindiqu que ce fluide est du SAE 10WTractor TDH Fluid. Veuillez confirmerla viscosité de l`huile et veuillezpréciser la marque de votre prochainéchantillon.Les taux d`usure de tousles composants sont normaux. Il y aune quantité modérée de particules(de 4 à 14 microns) dans l`huile.l`huile peut encore servir si lacontamination peut être réduite à unniveau acceptable.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5672705Signed: Kevin MarsonReport Date: 13 Nov 2023
ID du rapport: VOLVO0228 [WCAMIS] 02595626 (Generated: 11/13/2023 11:35:19) Rev: 1 Contact/Location: Marc Dube - VOLVO0228

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP381788 --- --- ---Date d'échant. 07 Nov 2023 --- --- ---Heures de la Machine 14936 --- --- ---Heures de l'huile 0 --- --- ---Huile changée Not Changd --- --- ---Statut de l'echant. ABNORMAL --- --- ---
 ÉTAT D'HUILEVisc 40°C cSt 33.1 --- --- ---
 CONTAMINATIONParticules >4µ 61381 --- --- ---Particules >6µ 6005 --- --- ---Particules >14µ 80 --- --- ---ISO 4406:1999 (c) 23/20/13 --- --- ---Silicium ppm 5 --- --- ---Sodium ppm 3 --- --- ---Potassium ppm <1 --- --- ---
 MéTAUX D'USUREFer ppm 8 --- --- ---Cuivre ppm 4 --- --- ---Plomb ppm 1 --- --- ---Étain ppm 0 --- --- ---Aluminium ppm 2 --- --- ---Chrome ppm <1 --- --- ---Molybdène ppm 9 --- --- ---Nickel ppm 0 --- --- ---Titane ppm 0 --- --- ---Argent ppm <1 --- --- ---Manganèse ppm 0 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIFSCalcium ppm 1857 --- --- ---Magnésium ppm 146 --- --- ---Zinc ppm 900 --- --- ---Phosphore ppm 856 --- --- ---Baryum ppm <1 --- --- ---Bore ppm 25 --- --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: VOLVO0228 [WCAMIS] 02595626 (Generated: 11/13/2023 11:35:22) Rev: 1 Contact/Location: Marc Dube - VOLVO0228
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L350F 1377\Hydraulic System [VCP381788] 07 Nov 2023 @ 14936.0 hrs

