
LIEBHERR LH50 LH50 - SWING DRIVE

Sample No: VCP392138
Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 80W90
Job No:

Scierie Alexandre Lemay et Fils Inc.1492, Boul. Vachon S.Ste-Marie, QCCA  G6E 2S5Contact: Service Managerinfo@scierielemay.comT: (418)209-4081F: 
Diagnostic
Confirm the source of the lubricantbeing utilized for top-up/fill.Échantillonner de nouveaul'équipement au prochain intervallede vidange afin d'en surveiller lacondition.Les taux d'usure de tous lescomposants sont normaux. Il n`y aaucun indice de contamination dansl'huile. Les niveaux d'additifsindiquent l'ajout d'une autre marqueou d'un autre type d'huile. L'état del'huile est acceptable pour la duréede service.

Depot: SCI149STEUnique No: 5672724Signed: Wes DavisReport Date: 10 Nov 2023
ID du rapport: SCI149STE [WCAMIS] 02595645 (Generated: 11/10/2023 15:38:25) Rev: 1 Contact/Location: Service Manager - SCI149STE

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP392138 --- --- ---Date d'échant. 07 Nov 2023 --- --- ---Heures de la Machine 26052 --- --- ---Heures de l'huile 1000 --- --- ---Huile changée Changed --- --- ---Statut de l'echant. NORMAL --- --- ---
 ÉTAT D'HUILEVisc 40°C cSt 96.4 --- --- ---
 CONTAMINATIONSilicium ppm 4 --- --- ---Sodium ppm 1 --- --- ---Potassium ppm 0 --- --- ---
 MéTAUX D'USUREFer ppm 386 --- --- ---Cuivre ppm 53 --- --- ---Plomb ppm 1 --- --- ---Étain ppm 3 --- --- ---Aluminium ppm <1 --- --- ---Chrome ppm 3 --- --- ---Molybdène ppm 2 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titane ppm 0 --- --- ---Argent ppm <1 --- --- ---Manganèse ppm 2 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIFSCalcium ppm 41 --- --- ---Magnésium ppm 39 --- --- ---Zinc ppm 56 --- --- ---Phosphore ppm 1356 --- --- ---Baryum ppm 3 --- --- ---Bore ppm 219 --- --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: SCI149STE [WCAMIS] 02595645 (Generated: 11/10/2023 15:38:28) Rev: 1 Contact/Location: Service Manager - SCI149STE
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	LIEBHERR LIEBHERR LH50 LH50\Swing Drive [VCP392138] 07 Nov 2023 @ 26052.0 hrs

