
[GDS MARSOUI] VOLVOV 627037 - REAR AXLE

Sample No: VCP392141
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No:

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnostic
Nous avons pris note que la vidanged`huile a été effectuée au moment del`échantillonnage. Échantillonner denouveau l`équipement au prochainintervalle de vidange afin d`ensurveiller la condition.Les taux demétaux sont typiques pour la périodede rodage d`un nouveau composant.Il n`y a aucun indice decontamination dans l`huile. L`état del`huile est acceptable pour la duréede service.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5696007Signed: Kevin MarsonReport Date: 14 Dec 2023
ID du rapport: VOLVO0228 [WCAMIS] 02602922 (Generated: 12/14/2023 12:15:50) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP392141 --- --- ---Date d'échant. 15 Nov 2023 --- --- ---Heures de la Machine 1030 --- --- ---Heures de l'huile 0 --- --- ---Huile changée Changed --- --- ---Statut de l'echant. NORMAL --- --- ---
 ÉTAT D'HUILEVisc 40°C cSt 41.7 --- --- ---
 CONTAMINATIONEau % NEG --- --- ---Silicium ppm 20 --- --- ---Sodium ppm 2 --- --- ---Potassium ppm 2 --- --- ---
 MéTAUX D'USUREFer ppm 53 --- --- ---Cuivre ppm 132 --- --- ---Plomb ppm 4 --- --- ---Étain ppm 15 --- --- ---Aluminium ppm 2 --- --- ---Chrome ppm 3 --- --- ---Molybdène ppm 4 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titane ppm 0 --- --- ---Argent ppm <1 --- --- ---Manganèse ppm 7 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIFSCalcium ppm 4083 --- --- ---Magnésium ppm 13 --- --- ---Zinc ppm 1617 --- --- ---Phosphore ppm 1322 --- --- ---Baryum ppm <1 --- --- ---Bore ppm 119 --- --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: VOLVO0228 [WCAMIS] 02602922 (Generated: 12/14/2023 12:15:52) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVOV VOLVOV 627037\Rear Axle [VCP392141] 15 Nov 2023 @ 1030.0 hrs

