
[GDS MATANE] VOLVO L110H 632725 - UNKNOWN COMPONENT

Sample No: VCP430107
Oil Type: {unknown}
Job No:

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)175, rue de RotterdamSt-Augustin-de-Desmaures, QCCA  G3A 2K2Contact: Michel Lepagemlepage@strongco.comT: (418)870-1700F: (418)870-1701
Diagnostic
Vu la faible quantité d`informationspour cet équipement et sonlubrifiant, les recommandations sontd`ordre général et peuvent ne pass`appliquer à cette application.Veuillez nous transmettre lesinformations sur l`équipement, lacontenance du réservoir, le type delubrifiant et toute autre informationpertinente pour une évaluation plusprécise. Échantillonner de nouveaul`équipement au prochain intervallede vidange afin d`en surveiller lacondition. Veuillez préciser lamarque, le type et la viscosité del`huile lors de votre prochainéchantillon. Veuillez fournir desdonnées plus complètes lors duprochain échantillon. Veuillez préciserla marque, le type et la viscosité del`huile lors de votre prochainéchantillon.Les taux d`usure de tousles composants sont normaux. Il n`y aaucun indice de contamination dansl`échantillon. L`état de l`échantillonest acceptable pour la durée deservice.

Depot: VOLVO0228Unique No: 5709850Signed: Kevin MarsonReport Date: 15 Jan 2024
ID du rapport: VOLVO0228 [WCAMIS] 02608764 (Generated: 01/15/2024 15:03:50) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP430107 --- --- ---Date d'échant. 22 Dec 2023 --- --- ---Heures de la Machine 1093 --- --- ---Heures de l'huile 0 --- --- ---Huile changée N/A --- --- ---Statut de l'echant. NORMAL --- --- ---
 ÉTAT D'HUILEVisc 40°C cSt 43.9 --- --- ---
 CONTAMINATIONEau % NEG --- --- ---Silicium ppm 30 --- --- ---Sodium ppm 2 --- --- ---Potassium ppm 6 --- --- ---
 MéTAUX D'USUREFer ppm 127 --- --- ---Cuivre ppm 1 --- --- ---Plomb ppm <1 --- --- ---Étain ppm 0 --- --- ---Aluminium ppm <1 --- --- ---Chrome ppm 2 --- --- ---Molybdène ppm 6 --- --- ---Nickel ppm <1 --- --- ---Titane ppm 0 --- --- ---Argent ppm 0 --- --- ---Manganèse ppm 4 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIFSCalcium ppm 3935 --- --- ---Magnésium ppm 8 --- --- ---Zinc ppm 1548 --- --- ---Phosphore ppm 1327 --- --- ---Baryum ppm 2 --- --- ---Bore ppm 118 --- --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: VOLVO0228 [WCAMIS] 02608764 (Generated: 01/15/2024 15:03:52) Rev: 1 Contact/Location: Michel Lepage - VOLVO0228
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L110H 632725\Unknown Component [VCP430107] 22 Dec 2023 @ 1093.0 hrs

