
[RSM [399307]] VOLVO A30G 752845 - DIESEL ENGINE

Sample No: VCP448130
Oil Type: DIESEL ENGINE OIL SAE 10W30
Job No: 399307

STRONGCO INC1575  RUE BERSIMISCHICOUTIMI, QCCA  G7K 1G9Contact: Mario Tremblaymtremblay@strongco.comT: (418)690-1724F: (418)690-5002
Diagnostic
Échantillonner de nouveaul`équipement au prochain intervallede vidange afin d`en surveiller lacondition.Les taux de métaux sonttypiques pour la période de rodaged`un nouveau composant. La teneuren carburant est négligeable. Il n`y aaucun indice de contamination dansl`huile. L`état de l`huile est acceptablepour la durée de service.

Depot: VOLVO0230Unique No: 5761795Signed: Kevin MarsonReport Date: 16 Apr 2024
ID du rapport: VOLVO0230 [WCAMIS] 02628663 (Generated: 04/16/2024 09:24:08) Rev: 1 Contact/Location: Mario Tremblay - VOLVO0230

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP448130 VCP392419 --- ---Date d'échant. 05 Apr 2024 01 Sep 2023 --- ---Heures de la Machine 955 592 --- ---Heures de l'huile 0 0 --- ---Huile changée Changed Changed --- ---Statut de l'echant. NORMAL NORMAL --- ---
 ÉTAT D'HUILEVisc 100°C cSt 12.1 10.5 --- ---Oxydation (PA) % 81 60 --- ---
 CONTAMINATIONEau % NEG NEG --- ---% de suie % 0.2 0.3 --- ---Nitration (PA) % 65 80 --- ---Sulfatation (PA) % 64 59 --- ---Glycol % NEG NEG --- ---Essence % 0.9 0.6 --- ---Silicium ppm 11 37 --- ---Sodium ppm 2 4 --- ---Potassium ppm <1 4 --- ---
 MéTAUX D'USUREFer ppm 15 33 --- ---Cuivre ppm 97 346 --- ---Plomb ppm 2 10 --- ---Étain ppm <1 4 --- ---Aluminium ppm 2 3 --- ---Chrome ppm <1 <1 --- ---Molybdène ppm 46 83 --- ---Nickel ppm 1 2 --- ---Titane ppm <1 <1 --- ---Argent ppm 0 2 --- ---Manganèse ppm 1 4 --- ---Vanadium ppm 0 0 --- ---
 ADDITIFSCalcium ppm 1787 2194 --- ---Magnésium ppm 461 11 --- ---Zinc ppm 998 1126 --- ---Phosphore ppm 855 995 --- ---Baryum ppm 0 <1 --- ---Bore ppm 32 26 --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: VOLVO0230 [WCAMIS] 02628663 (Generated: 04/16/2024 09:24:10) Rev: 1 Contact/Location: Mario Tremblay - VOLVO0230
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO A30G 752845\Diesel Engine [VCP448130] 05 Apr 2024 @ 955.0 hrs

