
[[401130]] VOLVO L180H 5344 - DIESEL ENGINE

Sample No: VCP450410
Oil Type: VOLVO ULTRA DIESEL ENGINE OIL 15W40 VDS-3
Job No: 401130

STRONGCO EQUIPMENT5200 BOUL ST JOSEPHTROIS RIVIERE, QCCA  G8Z 4L8Contact: Alain Gauthieragauthier@strongco.comT: F: (819)840-0829
Diagnostic
Nous avons pris note que la vidanged`huile a été effectuée au moment del`échantillonnage. Échantillonner denouveau l`équipement au prochainintervalle de vidange afin d`ensurveiller la condition. Aucune autremesure corrective n`estrecommandée pour l`instant.Les tauxd`usure de tous les composants sontnormaux. Légère dilution decarburant dans l`huile. Aucun autrecontaminant n`a été détecté dansl`huile. La viscosité de l’échantillon sesitue dans la portée de l’SAE 30; nousvous conseillons de vérifier. L`état del`huile est acceptable pour la duréede service.

Depot: STR520TROUnique No: 5763264Signed: Kevin MarsonReport Date: 22 Apr 2024
ID du rapport: STR520TRO [WCAMIS] 02630132 (Generated: 04/22/2024 08:41:28) Rev: 1 Contact/Location: Alain Gauthier - STR520TRO

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP450410 VCP381345 --- ---Date d'échant. 16 Apr 2024 13 Aug 2023 --- ---Heures de la Machine 3087 1990 --- ---Heures de l'huile 0 0 --- ---Huile changée Changed Changed --- ---Statut de l'echant. ABNORMAL NORMAL --- ---
 ÉTAT D'HUILEVisc 100°C cSt 12.5 12.8 --- ---Oxydation (PA) % 76 45 --- ---
 CONTAMINATIONEau % NEG NEG --- ---% de suie % 0.1 0 --- ---Nitration (PA) % 52 54 --- ---Sulfatation (PA) % 61 50 --- ---Glycol % NEG NEG --- ---Essence % 1.2 <1.0 --- ---Silicium ppm 4 5 --- ---Sodium ppm 2 3 --- ---Potassium ppm 4 5 --- ---
 MéTAUX D'USUREFer ppm 14 9 --- ---Cuivre ppm <1 21 --- ---Plomb ppm 0 <1 --- ---Étain ppm 0 0 --- ---Aluminium ppm 7 4 --- ---Chrome ppm <1 <1 --- ---Molybdène ppm 39 22 --- ---Nickel ppm <1 0 --- ---Titane ppm 0 0 --- ---Argent ppm 0 <1 --- ---Manganèse ppm <1 <1 --- ---Vanadium ppm 0 0 --- ---
 ADDITIFSCalcium ppm 1677 2048 --- ---Magnésium ppm 494 119 --- ---Zinc ppm 1075 1004 --- ---Phosphore ppm 926 918 --- ---Baryum ppm 0 0 --- ---Bore ppm 52 45 --- ---

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: STR520TRO [WCAMIS] 02630132 (Generated: 04/22/2024 08:41:31) Rev: 1 Contact/Location: Alain Gauthier - STR520TRO
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L180H 5344\Diesel Engine [VCP450410] 16 Apr 2024 @ 3087.0 hrs

