
[SACOPAN [402403]] VOLVO L90H 624150 - TRANSMISSION (AUTO)

Sample No: VCP449470
Oil Type: VOLVO AT 102
Job No: 402403

STRONGCO INC1575  RUE BERSIMISCHICOUTIMI, QCCA  G7K 1G9Contact: Dany Levesquedlevesque@strongco.comT: (418)690-1724F: (418)690-5002
Diagnostic
Échantillonner de nouveaul'équipement au prochain intervallede vidange afin d'en surveiller lacondition.Les taux d'usure de tous lescomposants sont normaux. Il n`y aaucun indice de contamination dansle fluide. L'état de le fluide estacceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0230Unique No: 5786382Signed: Wes DavisReport Date: 23 May 2024
ID du rapport: VOLVO0230 [WCAMIS] 02637220 (Generated: 05/23/2024 14:35:20) Rev: 1 Contact/Location: Dany Levesque - VOLVO0230

 INFORMATION SUR L'éCHANTILLONNuméro d'échant. VCP449470 LH394538 VCP430253 VCP331914Date d'échant. 09 May 2024 04 Jan 2024 13 Sep 2023 01 Feb 2023Heures de la Machine 11106 10546 10031 9031Heures de l'huile 0 500 0 0Huile changée Not Changd Not Changd Not Changd Not ChangdStatut de l'echant. NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL
 ÉTAT D'HUILEVisc 40°C cSt 27.8 28.1 27.7 28.7
 CONTAMINATIONEau % NEG NEG NEG NEGSilicium ppm 10 11 11 10Sodium ppm 3 3 4 3Potassium ppm <1 1 3 1
 MéTAUX D'USUREFer ppm 29 25 21 15Cuivre ppm 6 6 5 4Plomb ppm 0 0 <1 0Étain ppm 0 0 0 0Aluminium ppm 1 1 <1 <1Chrome ppm 0 0 0 0Molybdène ppm 0 0 <1 0Nickel ppm 0 <1 <1 0Titane ppm 0 0 0 0Argent ppm 0 0 0 0Manganèse ppm <1 0 <1 <1Vanadium ppm 0 0 0 0
 ADDITIFSCalcium ppm 69 81 74 76Magnésium ppm 1 1 1 <1Zinc ppm 20 20 18 20Phosphore ppm 164 190 202 226Baryum ppm 0 0 0 0Bore ppm 61 71 72 80

Page 1 sur 2



 GRAPHS

ID du rapport: VOLVO0230 [WCAMIS] 02637220 (Generated: 05/23/2024 14:35:23) Rev: 1 Contact/Location: Dany Levesque - VOLVO0230
Page 2 sur 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	VOLVO VOLVO L90H 624150\Transmission (Auto) [VCP449470] 09 May 2024 @ 11106.0 hrs

