
[BELL CANADA] DG-1 - DIESEL ENGINESample No: GD0005686
Oil Type: {unknown}

Generatrice Drummond243 rue des ARTISANSSAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QCCA  J0C 1K0Contact: Valerie Poirierpoiriervalerie@generatricedrummond.comT: (819)398-6811F: (819)398-7022
Diagnosis
Échantillonner de nouveaul'équipement au prochain intervallede vidange afin d'en surveiller lacondition. Veuillez préciser lamarque, le type et la viscosité del'huile lors de votre prochainéchantillon.Les taux d'usure de tousles composants sont normaux. Il n`y aaucun indice de contamination dansl'huile. L'état de l'huile est acceptablepour la durée de service.

Depot: GENSTNUnique No: 5759539Signed: Wes DavisReport Date: 03 Apr 2024
Report Id: GENSTN [WCAMIS] 02626407 (Generated: 04/24/2024 11:23:33) Rev: 1 Contact/Location: Valerie Poirier - GENSTN

 SAMPLE INFORMATION
Sample Number GD0005686 --- --- ---Sample Date 02 Apr 2024 --- --- ---Machine Hours 0 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed N/A --- --- ---Sample Status NORMAL --- --- ---
 OIL CONDITION
Visc @ 100°C cSt 13.3 --- --- ---Oxidation (PA) % 41 --- --- ---
 CONTAMINATION
Water % NEG --- --- ---Soot % % 0 --- --- ---Nitration (PA) % 43 --- --- ---Sulfation (PA) % 42 --- --- ---Glycol % NEG --- --- ---Fuel % <1.0 --- --- ---Silicon ppm 4 --- --- ---Sodium ppm 1 --- --- ---Potassium ppm 0 --- --- ---
 WEAR METALS
Iron ppm 3 --- --- ---Copper ppm <1 --- --- ---Lead ppm 0 --- --- ---Tin ppm 0 --- --- ---Aluminum ppm <1 --- --- ---Chromium ppm 0 --- --- ---Molybdenum ppm 55 --- --- ---Nickel ppm 0 --- --- ---Titanium ppm 0 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm 0 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVES
Calcium ppm 1032 --- --- ---Magnesium ppm 611 --- --- ---Zinc ppm 872 --- --- ---Phosphorus ppm 775 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 1 --- --- ---

Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: GENSTN [WCAMIS] 02626407 (Generated: 04/24/2024 11:23:34) Rev: 1 Contact/Location: Valerie Poirier - GENSTN
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	KOHLER DG-1\Diesel Engine [GD0005686] 02 Apr 2024 @ .0 hrs

