
[[6100280681]] 3110121310 - DIESEL ENGINESample No: WA0021389
Oil Type: DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40

Wajax Limited2997 AV. WATTQuebec, QCCA  G1X 3W1Contact: Karina Bolduckbolduc@wajax.comT: (418)651-4236F: (418)651-9432
Diagnosis
Aucune mesure corrective n`estrecommandée pour l`instant.Échantillonner de nouveaul`équipement au prochain intervallede vidange afin d`en surveiller lacondition.Les taux d`usure de tous lescomposants sont normaux. La teneuren carburant est négligeable. Il n`y aaucun indice de contamination dansl`huile. Le résultat pour le BN indiqueque la réserve d’alcalinité estacceptable pour l`huile. La viscositéde l’échantillon se situe dans laportée de l’SAE 30; nous vousconseillons de vérifier. L`état del`huile permet d`en prolongerl`utilisation.

Depot: DETSTEUnique No: 5761778Signed: Kevin MarsonReport Date: 16 Apr 2024
Report Id: DETSTE [WCAMIS] 02628646 (Generated: 04/18/2024 11:12:35) Rev: 1 Contact/Location: Karina Bolduc - DETSTE

 SAMPLE INFORMATION
Sample Number WA0021389 --- --- ---Sample Date 03 Apr 2024 --- --- ---Machine Hours 0 --- --- ---Oil Hours 0 --- --- ---Oil Changed N/A --- --- ---Sample Status ABNORMAL --- --- ---
 OIL CONDITION
Visc @ 100°C cSt 10.4 --- --- ---Base Number (BN) mg KOH/g 11.53 --- --- ---Oxidation (PA) % 68 --- --- ---
 CONTAMINATION
Water % NEG --- --- ---Soot % % 0 --- --- ---Nitration (PA) % 54 --- --- ---Sulfation (PA) % 55 --- --- ---Glycol % NEG --- --- ---Fuel % 0.7 --- --- ---Silicon ppm 13 --- --- ---Sodium ppm 4 --- --- ---Potassium ppm <1 --- --- ---
 WEAR METALS
Iron ppm 22 --- --- ---Copper ppm 11 --- --- ---Lead ppm 0 --- --- ---Tin ppm 0 --- --- ---Aluminum ppm 2 --- --- ---Chromium ppm 0 --- --- ---Molybdenum ppm 58 --- --- ---Nickel ppm 0 --- --- ---Titanium ppm 0 --- --- ---Silver ppm 0 --- --- ---Manganese ppm <1 --- --- ---Vanadium ppm 0 --- --- ---
 ADDITIVES
Calcium ppm 845 --- --- ---Magnesium ppm 1102 --- --- ---Zinc ppm 1144 --- --- ---Phosphorus ppm 1002 --- --- ---Barium ppm 0 --- --- ---Boron ppm 56 --- --- --- Page 1 of 2



 GRAPHS

Report Id: DETSTE [WCAMIS] 02628646 (Generated: 04/18/2024 11:12:37) Rev: 1 Contact/Location: Karina Bolduc - DETSTE
Page 2 of 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	ALLISON 3110121310\Diesel Engine [WA0021389] 03 Apr 2024 @ .0 hrs

